
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 129 695 762 3445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 9,14 5 4 4,19 6 3 5,32 5 3 3,63 5 6 3,44 8 8 4,85 41 30 30,57 290,470

Okul Ortalaması 12 7 9,78 6 4 4,72 7 3 5,79 6 3 4,56 5 7 2,61 7 9 4,19 42 32 31,65 289,920

KATILIMLAR

1 107 AYŞE ZÜLAL YAŞAR 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 16 2 15,33 85 3 84,00 474,947 1 1 1 3 18
% 0,52

2 113 KÜBRA ÖZBALTA 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 14 5 12,33 79 10 75,66 442,897 2 2 6 15 93
% 2,70

3 37 ELİF GÜLTEKİN 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 1 13,67 15 3 14,00 77 6 75,01 440,498 3 3 7 18 101
% 2,93

4 252 ESLEM ÖZTÜRK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 17 3 16,00 77 10 73,67 434,242 4 4 9 26 127
% 3,69

5 256 SUDENAZ ÖZTOPRAK 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 14 3 13,00 75 10 71,66 429,823 5 5 14 32 150
% 4,35

6 200 ESLEM NUR TANRIVERDİ8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 13 6 11,00 73 13 68,67 417,191 6 6 16 44 211
% 6,12

7 429 YUSUF RIZA GÖZCÜ 8F 17 3 16,00 10 0 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 11 8 8,33 17 3 16,00 70 19 63,66 403,821 1 7 21 52 273
% 7,92

8 165 ECRİN GÜL ASLAN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 1 11,67 10 6 8,00 67 12 63,01 399,952 7 8 25 57 297
% 8,62

9 297 ZEYNEP VARLIK 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 6 9,00 11 7 8,67 69 16 63,67 399,169 1 9 26 61 310
% 9,00

10 432 ZEYNEP ARISÜT 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 4 12,67 13 5 11,33 67 19 60,67 396,137 8 10 30 67 330
% 9,58

11 382 ZÜBEYİR BOĞA 8F 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 12 5 10,33 65 17 59,33 383,809 2 11 35 78 412
% 12

12 158 ZEYNEP YAZICI 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 10 8 7,33 66 16 60,66 383,379 9 12 36 79 414
% 12

13 320 AYŞENAZ DELİBAŞ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 7 10,67 65 15 60,01 379,679 2 13 38 84 448
% 13

14 222 NAZİRE ÇAKICI 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 10 9 7,00 65 16 59,67 375,587 10 14 40 88 483
% 14

15 9 İKBAL KÖMÜRCÜ 8A 19 0 19,00 4 4 2,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 4 7,67 10 7 7,67 59 17 53,34 373,151 11 15 42 90 500
% 15

16 448 ELİF ELA ARISÜT 8A 16 2 15,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 12 4 10,67 59 13 54,66 372,647 12 16 44 92 507
% 15

17 318 ZEYNEP DOĞAN 8B 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 7 11 3,33 64 21 57,00 372,123 3 17 45 93 512
% 15

18 411 SAMET ÇETİNKAYA 8F 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 11 5,33 9 10 5,67 66 23 58,34 370,668 3 18 47 96 529
% 15

19 312 TUANA BIYIK 8B 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 5 4,33 14 3 13,00 60 18 54,00 367,683 4 19 49 99 563
% 16

20 491 ZEYNEP AYAZ 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 9 1,00 11 7 8,67 62 19 55,67 362,607 13 20 54 105 614
% 18

21 259 İCLAL YAŞAR 8B 14 5 12,33 4 6 2,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 14 1 13,67 57 15 52,00 362,326 5 21 55 106 619
% 18

22 305 MELİKE BEDEL 8B 15 3 14,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 9 5 7,33 60 11 56,33 360,989 6 22 57 108 631
% 18

23 261 BUĞLEM AYDAN 8B 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 11 6 9,00 58 19 51,67 358,392 7 23 60 111 651
% 19

24 606 ZEYNEP DEMİR 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 1 5,67 7 6 5,00 57 13 52,67 356,368 1 24 65 116 673
% 20

25 447 TARIK KAYA 8F 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 10 0,67 10 6 8,00 59 21 52,01 353,689 4 25 68 120 699
% 20

26 316 ESRANUR BİLGİN 8B 15 5 13,33 4 6 2,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 12 5 10,33 56 19 49,66 352,919 8 26 70 122 711
% 21

27 378 ALİ BUĞRA KAYGUSUZ8F 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 8 7,33 58 19 51,67 351,804 5 27 71 123 722
% 21

28 622 MEHMET ÇİNİCİ 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 10 5,67 59 20 52,34 351,285 6 28 72 124 726
% 21

29 427 ERTUĞRUL TEPE 8F 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 9 6,00 57 21 50,00 350,860 7 29 74 126 737
% 21

30 662 ENESRAHMAN AKKUŞ 8F 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 8 5,33 8 6 6,00 57 22 49,66 349,445 8 30 76 128 752
% 22

31 283 MELİSA ÖZBAŞ 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 10 0,67 9 9 6,00 60 22 52,67 349,142 14 31 77 130 756
% 22

32 381 YUSUF İSA GÜNDOĞDU8F 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 8 3,33 10 6 8,00 57 23 49,33 349,005 9 32 78 131 757
% 22

33 554 SELEN NAS YILDIZ 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 3 9,00 8 10 4,67 58 23 50,33 348,930 9 33 79 132 759
% 22
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 129 695 762 3445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 9,14 5 4 4,19 6 3 5,32 5 3 3,63 5 6 3,44 8 8 4,85 41 30 30,57 290,470

Okul Ortalaması 12 7 9,78 6 4 4,72 7 3 5,79 6 3 4,56 5 7 2,61 7 9 4,19 42 32 31,65 289,920

KATILIMLAR

34 489 AMİNEZÜMRA ÇINAR 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 6 4,00 7 11 3,33 59 21 51,99 347,562 15 34 81 134 771
% 22

35 301 FEYZA SEVGİLİ 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 5 2,33 8 7 5,67 55 18 49,00 342,931 16 35 86 140 804
% 23

36 308 NURAY AKDOĞAN 8B 11 6 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 11 5 9,33 55 17 49,33 340,855 10 36 87 142 831
% 24

37 152 MELİS AKYILDIZ 8A 20 0 20,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 0 1 -0,33 9 11 5,33 53 18 47,00 339,070 17 37 89 146 852
% 25

38 140 RAVAN ELORABY 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 5 8 2,33 55 17 49,33 338,949 18 38 91 148 854
% 25

39 317 BERİN ÇİÇEK 8B 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 11 2,33 54 22 46,66 335,023 11 39 98 155 888
% 26

40 307 YAREN CAN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 2 3 1,00 11 7 8,67 51 22 43,67 328,749 19 40 106 163 976
% 28

41 508 FATMA NUR DO*AN M 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 3 6 1,00 9 8 6,33 49 26 40,34 320,486 2 41 129 189 1089
% 32

42 314 ELİF EYLÜL GÖKÇE 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 7 1,67 10 10 6,67 52 29 42,34 317,981 12 42 131 193 1118
% 32

43 30 ÖMER FARUK KOÇAK 8F 9 8 6,33 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 10 4 8,67 48 33 37,00 316,169 10 43 136 198 1148
% 33

44 590 MESUT MERT GÜNDOĞDU8F 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 5 2,33 7 11 3,33 52 25 43,66 314,660 11 44 138 200 1174
% 34

45 506 HİRA YILDIZ 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 10 0,67 10 10 6,67 52 32 41,34 313,728 13 45 140 202 1188
% 34

46 266 ECRİN PERÇİN 8A 12 6 10,00 4 4 2,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 5 6,33 46 23 38,33 313,640 20 46 141 203 1189
% 35

47 637 ENGİN GÜRBÜZ 8F 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 14 6 12,00 47 37 34,67 312,019 12 47 145 207 1213
% 35

48 635 EMİRHAN ELMACIOĞLU8F 11 6 9,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 9 6,00 8 10 4,67 50 33 39,00 311,727 13 48 147 209 1218
% 35

49 268 MERVE GÖZLEMECİ 8A 15 4 13,67 4 6 2,00 6 3 5,00 9 1 8,67 6 8 3,33 6 7 3,67 46 29 36,34 309,377 21 49 153 215 1248
% 36

50 450 NESLİHAN B YILMAZ 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 1 6 -1,00 9 8 6,33 49 25 40,67 308,113 14 50 156 218 1267
% 37

51 15 ALİ TAHA ÇAKMAK 8F 14 1 13,67 5 1 4,67 7 0 7,00 7 1 6,67 1 2 0,33 8 12 4,00 42 17 36,34 303,208 14 51 168 230 1338
% 39

52 386 KEREM GÜNEŞLİOL 8F 18 1 17,67 3 6 1,00 6 3 5,00 9 1 8,67 2 5 0,33 3 8 0,33 41 24 33,00 298,591 15 52 181 246 1410
% 41

53 410 HASAN KAAN DEMİR 8G 11 7 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 5 2,33 3 4 1,67 9 5 7,33 41 26 32,33 295,310 1 53 190 255 1475
% 43

54 648 SUDE NUR CAN 8D 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 5 6 3,00 7 12 3,00 41 33 30,00 294,386 3 54 194 259 1490
% 43

55 464 NUR BAYAZIT 8D 11 4 9,67 6 3 5,00 9 1 8,67 4 3 3,00 2 3 1,00 8 8 5,33 40 22 32,67 292,345 4 55 200 265 1525
% 44

56 461 YUSUF İSMA İL ÇAMLICA8F 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 50 40 36,67 292,227 16 56 201 266 1527
% 44

57 310 MERVE SU ÇELİK 8B 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 8 0,33 6 9 3,00 44 31 33,66 288,922 15 57 212 277 1583
% 46

58 541 RABİA GÜNEŞ 8C 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 5 14 0,33 10 8 7,33 44 41 30,33 288,601 1 58 213 278 1588
% 46

59 396 ÖMER LÜTFİ KOÇYİĞİT 8G 12 6 10,00 5 4 3,67 6 4 4,67 6 3 5,00 4 11 0,33 8 5 6,33 41 33 30,00 288,287 2 59 215 280 1594
% 46

60 360 SÜMEYYE ZENGİN 8C 12 3 11,00 8 1 7,67 9 1 8,67 2 6 0,00 1 2 0,33 6 10 2,67 38 23 30,34 284,210 2 60 226 291 1671
% 49

61 336 MELİKE HELVACIOĞL  C 13 7 10,67 7 2 6,33 9 1 8,67 2 5 0,33 2 2 1,33 5 10 1,67 38 27 29,00 281,175 1 61 232 297 1710
% 50

62 311 ZEYNEP BAYRAM 8B 13 6 11,00 7 3 6,00 7 1 6,67 9 1 8,67 4 8 1,33 3 14 -1,67 43 33 32,00 277,084 16 62 247 312 1784
% 52

63 421 ÖMEP FARUK GÜVEN 8E 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 5 8 2,33 38 24 30,00 276,441 1 63 250 315 1797
% 52

64 373 ZEHRA ALTINTAŞ 8C 11 7 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 1 8 -1,67 7 10 3,67 6 12 2,00 39 42 25,00 275,697 3 64 254 319 1812
% 53

65 331 ZEYNEP NAZ BAYRAM 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 3 3,00 1 8 -1,67 7 9 4,00 38 34 26,67 274,230 4 65 262 328 1848
% 54

66 212 ESİLA NUR ŞENEL 8A 9 7 6,67 5 4 3,67 7 2 6,33 10 0 10,00 4 6 2,00 5 9 2,00 40 28 30,67 273,710 22 66 265 331 1860
% 54
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 129 695 762 3445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 9,14 5 4 4,19 6 3 5,32 5 3 3,63 5 6 3,44 8 8 4,85 41 30 30,57 290,470

Okul Ortalaması 12 7 9,78 6 4 4,72 7 3 5,79 6 3 4,56 5 7 2,61 7 9 4,19 42 32 31,65 289,920

KATILIMLAR

67 645 OMAR TARIK 8E 11 7 8,67 4 5 2,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 10 4,67 4 16 -1,33 42 43 27,68 272,599 2 67 269 335 1885
% 55

68 344 TUANA KARUÇ 8D 12 6 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 1 0,67 6 13 1,67 37 32 26,34 271,925 5 68 272 338 1898
% 55

69 36 AYSELMELEK ARIK 8C 9 10 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 5 13 0,67 8 12 4,00 42 44 27,34 268,692 5 69 282 348 1953
% 57

70 446 ABDULSELAM MAGRABE8G 10 7 7,67 5 5 3,33 6 3 5,00 6 2 5,33 1 3 0,00 7 10 3,67 35 30 25,00 266,304 3 70 287 354 1991
% 58

71 362 MELİKE KAZANCI 8C 10 5 8,33 5 3 4,00 9 1 8,67 3 1 2,67 2 4 0,67 4 9 1,00 33 23 25,34 265,085 6 71 291 358 2013
% 58

72 415 CEBRAİL İŞERİ 8E 13 7 10,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 6 14 1,33 7 13 2,67 35 52 17,67 263,108 3 72 298 365 2058
% 60

73 486 ELİF SU ÇEKİN 8C 8 9 5,00 8 1 7,67 8 0 8,00 3 5 1,33 3 2 2,33 4 8 1,33 34 25 25,66 261,874 7 73 305 372 2088
% 61

74 476 NİSA NUR AKSOY 8C 12 8 9,33 5 4 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 4 0,67 2 7 -0,33 34 30 24,00 261,849 8 74 306 373 2089
% 61

75 376 ELİF NİSA DİLEK 8C 9 8 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 2 5 0,33 2 3 1,00 4 9 1,00 34 27 25,00 260,383 9 75 313 380 2118
% 61

76 155 ELİFNUR SAĞIROĞLU 8D 10 9 7,00 3 7 0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 4 3 3,00 3 4 1,67 30 32 19,34 257,930 6 76 321 388 2161
% 63

77 0 KEREM ÜNLÜ 8G 9 11 5,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 3 3 2,00 4 9 1,00 35 34 23,66 257,610 4 77 322 389 2166
% 63

78 555 ZÜBEYİR OKUR 8G 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 6 14 1,33 9 10 5,67 37 51 20,00 257,117 5 78 324 391 2173
% 63

79 102 İBRAHİM ALSHEİKH 8G 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 4 -1,33 8 8 5,33 36 34 24,67 256,579 6 79 328 395 2185
% 63

80 150 HİLAL POLAT 8C 9 6 7,00 4 4 2,67 7 1 6,67 5 1 4,67 3 4 1,67 3 9 0,00 31 25 22,68 256,416 10 80 329 396 2186
% 63

81 375 TUANNA ÜREDİ 8C 9 7 6,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 8 10 4,67 34 37 21,67 255,976 11 81 332 399 2200
% 64

82 42 SÜEDA DURUEL 8D 8 3 7,00 4 2 3,33 6 1 5,67 1 4 -0,33 0 3 -1,00 6 5 4,33 25 18 19,00 254,623 7 82 338 405 2231
% 65

83 413 SEFER AYHAN 8E 8 7 5,67 8 2 7,33 2 5 0,33 1 3 0,00 2 4 0,67 6 4 4,67 27 25 18,67 254,311 4 83 339 406 2235
% 65

84 413 SEFER AYHAN 8E 8 7 5,67 8 2 7,33 2 5 0,33 1 3 0,00 2 4 0,67 6 4 4,67 27 25 18,67 254,311 4 83 339 406 2235
% 65

85 463 ÜMMÜ KINAY 8C 12 8 9,33 4 2 3,33 8 2 7,33 1 6 -1,00 2 4 0,67 2 8 -0,67 29 30 18,99 253,384 12 85 347 414 2258
% 66

86 617 AYŞENEFİSE SERHEN 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 2 2,33 4 4 2,67 28 25 19,67 251,916 8 86 358 425 2300
% 67

87 356 AYŞE SERRA YENİSOLAK8D 11 3 10,00 3 4 1,67 7 2 6,33 3 2 2,33 4 11 0,33 1 8 -1,67 29 30 18,99 251,096 9 87 363 430 2318
% 67

88 343 AZRA BAYAT 8D 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 11 3,33 35 53 17,34 250,693 10 88 365 432 2331
% 68

89 455 PINAR KARAMAN 8D 12 8 9,33 3 6 1,00 7 3 6,00 4 5 2,33 4 13 -0,33 4 13 -0,33 34 48 18,00 249,123 11 89 374 441 2363
% 69

90 501 YAHYA Y KAPLAN  8 11 4,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 33 56 14,33 249,116 1 90 375 442 2364
% 69

91 358 AYŞE ÇAKIR 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 2 4,33 1 6 -1,00 1 8 -1,67 32 31 21,66 246,949 13 91 385 452 2402
% 70

92 329 GÜLSEREN KINAY 8D 9 6 7,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 4 5 2,33 1 4 -0,33 4 6 2,00 27 31 16,67 246,391 12 92 386 453 2413
% 70

93 434 TALHA EYÜP UĞURLU 8E 10 10 6,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 36 54 18,01 246,071 6 93 388 455 2421
% 70

94 487 NİSA DOĞAN 8C 9 11 5,33 8 1 7,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 1 5 -0,67 5 13 0,67 34 39 21,00 246,063 14 94 389 456 2422
% 70

95 357 RABİA SAYES 8C 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 35 55 16,68 245,311 15 95 394 461 2439
% 71

96 40 ENES C*LAN 8G 9 8 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 0 2,00 0 6 -2,00 3 5 1,33 28 25 19,66 243,360 7 96 408 475 2477
% 72

97 355 AYNUR ÇAĞMAN 8D 9 9 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 5 4 3,67 0 2 -0,67 2 8 -0,67 30 28 20,66 242,476 13 97 409 476 2486
% 72

98 309 ZEYNEP BOZKUT 8C 10 7 7,67 5 1 4,67 4 1 3,67 2 3 1,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 25 26 16,34 241,571 16 98 416 483 2507
% 73

99 40 YUSUF ERDOĞAN 8E 8 7 5,67 8 2 7,33 2 5 0,33 1 1 0,67 2 4 0,67 1 0 1,00 22 19 15,67 240,186 7 99 421 488 2534
% 74
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 129 695 762 3445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 9,14 5 4 4,19 6 3 5,32 5 3 3,63 5 6 3,44 8 8 4,85 41 30 30,57 290,470

Okul Ortalaması 12 7 9,78 6 4 4,72 7 3 5,79 6 3 4,56 5 7 2,61 7 9 4,19 42 32 31,65 289,920

KATILIMLAR

100 442 MELİH KORKMAZ 8E 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 2 18 -4,00 36 54 18,00 240,149 8 100 422 489 2535
% 74

101 422 ABDULKERİM KARAKAYA8E 8 12 4,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 9 11 5,33 28 49 11,67 238,409 9 101 427 494 2563
% 74

102 419 AHMET EFE SAVAŞ 8E 9 11 5,33 8 2 7,33 3 7 0,67 1 3 0,00 0 4 -1,33 5 6 3,00 26 33 15,00 238,111 10 102 428 495 2566
% 74

103 466 8E 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 8 0,33 1 0 1,00 25 37 12,67 237,417 11 103 433 500 2579
% 75

104 45200 ECRİN SUGUTİ 8D 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 0 4 -1,33 3 13 -1,33 30 40 16,68 237,390 14 104 434 501 2581
% 75

105 359 HATİCE ÇAÇA 8C 10 10 6,67 10 0 10,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 36 49 19,67 236,949 17 105 438 505 2590
% 75

106 472 HİRANUR OYMAN 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 35 55 16,67 236,790 18 106 439 506 2592
% 75

107 471 MAHMUT REZZUK 8E 11 8 8,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 20 29 10,33 234,575 12 107 449 516 2630
% 76

108 651 MUSTAFA ŞAHİN 8G 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 58 12,67 230,361 8 108 466 533 2700
% 78

109 347 ESLEMNUR DEMİR 8D 7 7 4,67 2 6 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 8 1,33 5 7 2,67 22 44 7,34 229,974 15 109 468 535 2704
% 78

110 389 YILDIRAY ŞAHİN 8G 9 6 7,00 5 4 3,67 3 4 1,67 0 9 -3,00 4 12 0,00 4 12 0,00 25 47 9,34 229,929 9 110 469 536 2709
% 79

111 455 HAMZA AHMET 8G 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 14 1,33 5 14 0,33 34 55 15,66 228,730 10 111 478 545 2741
% 80

112 22 MELİSA  A YAŞAR 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 14 0,33 7 12 3,00 31 57 12,00 227,548 19 112 485 552 2771
% 80

113 406 HARUN YILDIZ 8G 8 12 4,00 5 5 3,33 7 2 6,33 1 5 -0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 25 38 12,33 225,796 11 113 496 563 2803
% 81

114 451 HİLALAZİZE KAVAK 8D 7 12 3,00 5 5 3,33 5 4 3,67 1 4 -0,33 3 17 -2,67 6 13 1,67 27 55 8,67 215,341 16 114 545 612 2980
% 87

115 0 ALİİSA DEMİR 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 9 11 5,33 23 67 0,66 212,630 13 115 557 624 3026
% 88

116 262 N *A TO*U 8B 9 10 5,67 0 7 -2,33 3 3 2,00 1 9 -2,00 2 9 -1,00 3 9 0,00 18 47 2,34 212,048 17 116 560 627 3039
% 88

117 0 E* * *N *P NOL 8C 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 22 58 2,67 210,690 20 117 566 633 3056
% 89

118 45 NİSANUR ÖNER 8D 6 14 1,33 1 9 -2,00 9 1 8,67 1 9 -2,00 3 11 -0,67 4 10 0,67 24 54 6,00 210,594 17 118 568 635 3060
% 89

119 326 RABİA KIRDAĞ 8D 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 11 -1,67 2 13 -2,33 22 56 3,33 209,029 18 119 577 644 3085
% 90

120 394 HALİL DEMİR 8G 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 25 65 3,33 209,003 12 120 578 645 3086
% 90

121 18 MUSAA ALTINOK 8G 5 12 1,00 6 2 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 25 60 4,99 208,839 13 121 579 646 3088
% 90

122 405 ALİ HAZMA 8G 2 10 -1,33 1 6 -1,00 4 4 2,67 4 3 3,00 4 13 -0,33 6 9 3,00 21 45 6,01 207,853 14 122 586 653 3105
% 90

123 418 HAMZA TOKTAŞ 8E 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 5 4 3,67 5 15 0,00 5 13 0,67 27 59 7,35 204,368 14 123 601 668 3156
% 92

124 0 ÖRME Ö RÜ*  L  4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 23 67 0,67 199,030 2 124 622 689 3220
% 93

125 496 BİLAL BAYMIŞ 8G 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 21 69 -1,99 198,046 15 125 628 695 3234
% 94

126 609 SAMET UZUN 8G 6 13 1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 14 0,33 4 16 -1,33 20 67 -2,33 192,624 16 126 645 712 3282
% 95

127 0 OĞUZHAN KÖSE 8E 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 1 9 -2,00 20 60 0,01 183,169 15 127 664 731 3347
% 97

128 0 EYÜP ADAK 8G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 6 13 1,67 4 16 -1,33 18 70 -5,32 182,924 17 128 666 733 3351
% 97

129 0  0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 2.DENEME 129 695 762 3445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 9,14 5 4 4,19 6 3 5,32 5 3 3,63 5 6 3,44 8 8 4,85 41 30 30,57 290,470

Okul Ortalaması 12 7 9,78 6 4 4,72 7 3 5,79 6 3 4,56 5 7 2,61 7 9 4,19 42 32 31,65 289,920

KATILIMLAR
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