
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU6. SINIF 2.DENEME 112 737 737 2005

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 5 5 2,90 4 5 2,54 4 4 2,99 5 8 2,38 6 7 3,98 31 37 19,09 269,730

Okul Ortalaması 6 7 3,85 4 5 2,76 5 5 3,00 5 4 3,53 4 7 2,00 5 8 2,62 30 36 17,76 260,040

KATILIMLAR

1 327 MİRZA SAKIZ 6C 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 14 0 14,00 11 4 9,67 63 10 59,67 439,193 1 1 7 7 25
% 1,25

2 174 FERYAL İNCE 6A 13 2 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 12 3 11,00 60 13 55,66 409,534 1 2 14 14 61
% 3,04

3 574 OSMAN    T KARS 6C 13 2 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 12 3 11,00 9 6 7,00 58 16 52,67 406,436 2 3 15 15 67
% 3,34

4 565 M ENES AYDOĞAN 6C 14 1 13,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 8 2 7,33 9 2 8,33 13 2 12,33 51 11 47,33 404,675 3 4 17 17 70
% 3,49

5 182 GÜL NİHAL YAŞAR 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 10 4 8,67 58 16 52,67 398,012 2 5 23 23 84
% 4,19

6 82 RABİA OFLU 6B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 4 6,67 11 4 9,67 55 17 49,34 393,814 1 6 25 25 92
% 4,59

7 616 ZEYNEP CEBECİ  12 1 11,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 5 4 3,67 9 4 7,67 49 15 44,01 364,240 1 7 49 49 199
% 9,93

8 551 MEHMET TERZİ 6C 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 1 2,67 10 3 9,00 47 14 42,33 363,740 4 8 50 50 201
% 10

9 545 ESAD BAHAR 6C 10 3 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 8 4 6,67 8 5 6,33 48 17 42,33 356,831 5 9 60 60 234
% 12

10 197 NİSANUR MISIR 6A 8 6 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 3 7,00 9 5 7,33 48 20 41,34 348,767 3 10 66 66 265
% 13

11 542 M EREN BEBEK 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 6 7,00 8 7 5,67 48 27 39,00 344,800 6 11 70 70 284
% 14

12 201 REYYAN HORASAN 6A 10 3 9,00 8 2 7,33 9 0 9,00 7 2 6,33 7 5 5,33 5 6 3,00 46 18 39,99 337,560 4 12 83 83 335
% 17

13 16 SERRA SAĞLIK 6A 11 3 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 5 4,33 7 4 5,67 44 22 36,67 337,226 5 13 85 85 337
% 17

14 115 ZEHRA YÜM 6B 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 7 5,67 5 10 1,67 47 28 37,67 336,871 2 14 88 88 341
% 17

15 184 HATİCE E VARLIK 6A 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 2 8,33 4 11 0,33 48 23 40,32 336,821 6 15 89 89 342
% 17

16 211 ZÜMRA TEMÜR 6A 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 5 6,33 7 7 4,67 46 26 37,33 332,681 7 16 101 101 372
% 19

17 187 HİLAL SU KAYACAN 6A 9 5 7,33 5 4 3,67 6 3 5,00 7 2 6,33 8 3 7,00 7 8 4,33 42 25 33,66 327,011 8 17 112 112 414
% 21

18 8 KADİR BOZAK 6E 5 5 3,33 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 4 7,67 38 13 33,67 323,969 1 18 115 115 425
% 21

19 205 SILA TÜRKMEN 6A 6 7 3,67 6 2 5,33 7 1 6,67 9 0 9,00 5 0 5,00 8 3 7,00 41 13 36,67 322,605 9 19 118 118 434
% 22

20 195 MELEK HABİBOĞLU 6A 8 6 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 10 0,67 8 3 7,00 46 23 38,34 320,243 10 20 120 120 449
% 22

21 527 İSMAİL Y KHALEF 6C 8 5 6,33 7 2 6,33 4 3 3,00 5 3 4,00 7 6 5,00 8 5 6,33 39 24 30,99 317,553 7 21 126 126 469
% 23

22 5980 FATMA AZRA ÇETİN 6A 8 6 6,00 5 3 4,00 4 5 2,33 6 3 5,00 9 4 7,67 7 7 4,67 39 28 29,67 316,767 11 22 130 130 477
% 24

23 510 BURAK KESKİN 6C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 1 1,67 8 7 5,67 39 24 31,01 315,846 8 23 134 134 488
% 24

24 619 BÜŞRANUR TOPÇİ 6B 12 3 11,00 4 4 2,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 10 1,67 5 10 1,67 42 31 31,67 309,998 3 24 148 148 536
% 27

25 568 MUHAMMED GÜNGÖR 6C 7 8 4,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 4 2,67 3 6 1,00 10 3 9,00 39 26 30,34 306,536 9 25 160 160 575
% 29

26 586 YİĞİTENES UZUN 6C 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 0 3 -1,00 10 5 8,33 40 23 32,33 305,328 10 26 162 162 585
% 29

27 151 AYŞEERVA AKPINAR 6A 9 3 8,00 6 2 5,33 5 4 3,67 7 3 6,00 5 9 2,00 7 7 4,67 39 28 29,67 305,209 12 27 163 163 586
% 29

28 254 AHMET BOZKURT 6E 8 6 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 2 6,33 4 7 1,67 8 7 5,67 38 31 27,67 296,480 2 28 185 185 649
% 32

29 576 ÖMER FARUK HALICI  11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 0 2 -0,67 6 7 3,67 35 23 27,34 294,812 2 29 188 188 658
% 33

30 156 CEREN YUNUSOĞLU 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 6 5,00 5 10 1,67 40 33 29,00 292,949 13 30 190 190 673
% 34

31 621 TUĞBA ERİŞMİŞ 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 9 3 8,00 6 6 4,00 36 33 25,00 291,125 14 31 194 194 688
% 34

32 207 SUDE NAZ YAP 6A 7 6 5,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 7 1 6,67 7 5 5,33 8 7 5,67 32 31 21,67 290,625 15 32 199 199 695
% 35

33 521 ENES YILMAZ 6C 8 6 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 6 2 5,33 4 8 1,33 6 6 4,00 36 27 26,99 289,196 11 33 206 206 710
% 35
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU6. SINIF 2.DENEME 112 737 737 2005

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 5 5 2,90 4 5 2,54 4 4 2,99 5 8 2,38 6 7 3,98 31 37 19,09 269,730

Okul Ortalaması 6 7 3,85 4 5 2,76 5 5 3,00 5 4 3,53 4 7 2,00 5 8 2,62 30 36 17,76 260,040

KATILIMLAR

34 208 ZEHRA KARMIŞ 6A 7 4 5,67 5 2 4,33 5 5 3,33 8 1 7,67 4 9 1,00 7 6 5,00 36 27 27,00 289,032 16 34 207 207 714
% 36

35 160 ESLEM NUR YALDIZ 6A 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 5 10 1,67 39 36 27,00 281,802 17 35 222 222 782
% 39

36 287 SALİH KISA 6E 6 4 4,67 6 1 5,67 4 2 3,33 4 0 4,00 2 2 1,33 5 0 5,00 27 9 24,00 281,145 3 36 225 225 786
% 39

37 623 HİBA ŞEHADET 6A 9 5 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 35 34 23,65 280,481 18 37 230 230 796
% 40

38 228 MERYEM ÖZBEY 6B 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 35 40 21,65 279,316 4 38 232 232 807
% 40

39 191 LEYLA KARAYILAN 6A 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 1 8,67 5 8 2,33 5 10 1,67 37 36 25,01 277,824 19 39 239 239 828
% 41

40 632 ESMA ESEN 6B 6 2 5,33 1 5 -0,67 4 2 3,33 5 0 5,00 2 1 1,67 6 2 5,33 24 12 19,99 276,941 5 40 244 244 838
% 42

41 198 NİSANUR TEMİZEL 6A 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 10 1,67 4 11 0,33 38 37 25,67 275,011 20 41 251 251 852
% 42

42 250 YUNUS EMRE BATAL 6E 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 9 6 7,00 32 43 17,67 274,021 4 42 253 253 858
% 43

43 164 FATMANUR KAYA 6B 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 7 2 6,33 4 11 0,33 6 9 3,00 36 38 23,33 272,783 6 43 258 258 871
% 43

44 624 ABDÜLKERİM GÖKÇE 6D 2 3 1,00 5 2 4,33 5 1 4,67 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 6 20,00 270,018 1 44 267 267 894
% 45

45 276 ENES IRMAK 6E 4 11 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 7 8 4,33 34 40 20,66 268,147 5 45 273 273 912
% 45

46 51 MERYEM HENY 6B 5 7 2,67 3 6 1,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 8 3,33 6 8 3,33 30 39 16,99 261,147 7 46 295 295 978
% 49

47 519 BÜNYAMİN BEYAZYILDI6E 9 6 7,00 6 2 5,33 2 6 0,00 3 5 1,33 2 4 0,67 3 3 2,00 25 26 16,33 260,960 6 47 296 296 981
% 49

48 186 HİLAL BÜLBÜL 6A 7 7 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 8 0,33 5 8 2,33 32 36 19,99 259,320 21 48 303 303 997
% 50

49 524 FATİH MERT KEPENEK 6C 11 4 9,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 3 4,00 2 8 -0,67 2 10 -1,33 29 36 17,01 257,546 12 49 307 307 1011
% 50

50 159 ERVA YILMAZ 6A 6 8 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 10 -0,33 6 9 3,00 33 38 20,33 256,329 22 50 313 313 1021
% 51

51 24 AYŞE ELİF ŞİMŞEK 6B 9 6 7,00 4 5 2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 29 45 14,00 255,302 8 51 317 317 1029
% 51

52 2 ESİLAMELEK KASAP 6B 5 5 3,33 1 5 -0,67 6 4 4,67 2 1 1,67 2 2 1,33 3 0 3,00 19 17 13,33 248,850 9 52 349 349 1108
% 55

53 183 HANZADE SALTK 6A 4 10 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 7 8 4,33 6 9 3,00 29 45 14,00 247,916 23 53 352 352 1119
% 56

54 388 SEMİH SERBEST 6E 7 8 4,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 8 2,33 5 10 1,67 27 46 11,66 246,740 7 54 361 361 1137
% 57

55 62 MEYSERET TÜMER  5 8 2,33 5 4 3,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 5 2,33 4 9 1,00 27 36 14,99 245,473 3 55 367 367 1148
% 57

56 566 MUHAMMED KANTEMÜR6C 6 9 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 12 -3,00 7 8 4,33 31 42 16,99 244,920 13 56 368 368 1154
% 58

57 641 MELİKE NUR CANİK 6 6 5 4,33 6 3 5,00 6 3 5,00 4 1 3,67 0 2 -0,67 22 14 17,33 244,573 1 57 370 370 1158
% 58

58 181 GOUDY MOHAMED 6A 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 29 46 13,66 243,873 24 58 375 375 1169
% 58

59 547 M FATİH DELİKANLI 6C 9 5 7,33 3 6 1,00 3 6 1,00 3 3 2,00 1 6 -1,00 4 9 1,00 23 35 11,33 243,192 14 59 378 378 1177
% 59

60 61 MEYSELRİM BUŞİ 6B 7 8 4,33 5 3 4,00 6 4 4,67 3 5 1,33 2 12 -2,00 5 8 2,33 28 40 14,66 242,121 10 60 384 384 1194
% 60

61 584 SUDENA Z COŞ 6B 7 6 5,00 1 7 -1,33 3 4 1,67 3 3 2,00 4 6 2,00 3 8 0,33 21 34 9,67 239,720 11 61 401 401 1226
% 61

62 236 İR *D PERÇİN 6D 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 10 0,67 5 5 3,33 25 43 10,66 239,549 2 62 402 402 1229
% 61

63 505 BERRA ÇETİNKAYA 6B 5 7 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 7 2,67 26 36 14,00 239,548 12 63 403 403 1230
% 61

64 3 ESLEMNUR BAYRAM 6B 8 7 5,67 2 3 1,00 3 7 0,67 3 4 1,67 16 21 9,01 238,543 13 64 408 408 1246
% 62

65 293 MUSAB ERCAN 6D 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 24 51 7,01 238,383 3 65 409 409 1248
% 62

66 340 TAHİR ÇAKAR 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 2 1,33 24 40 10,66 237,696 15 66 411 411 1258
% 63
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 5 5 2,90 4 5 2,54 4 4 2,99 5 8 2,38 6 7 3,98 31 37 19,09 269,730

Okul Ortalaması 6 7 3,85 4 5 2,76 5 5 3,00 5 4 3,53 4 7 2,00 5 8 2,62 30 36 17,76 260,040

KATILIMLAR

67 292 TAHİR BAYRAKDAR 6E 6 9 3,00 6 4 4,67 6 1 5,67 1 6 -1,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 24 34 12,67 234,632 8 67 419 419 1288
% 64

68 284 HASAN BAYRAM 6E 3 12 -1,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 5 10 1,67 25 50 8,34 231,875 9 68 429 429 1317
% 66

69 588 YUSUF ETEM TAY 6D 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 6,99 230,427 4 69 435 435 1334
% 67

70 180 FEYZANUR KILIÇ 6A 5 10 1,67 5 3 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 9 -1,00 3 8 0,33 27 38 14,34 228,770 25 70 442 442 1363
% 68

71 271 ALİ EYMEN TORAL 6D 1 12 -3,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 5 4 3,67 6 7 3,67 6 7 3,67 22 43 7,67 223,484 5 71 466 466 1419
% 71

72 277 EYÜPEGEM* GÜRSANÇ6E 7 6 5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 4 2,67 4 9 1,00 2 12 -2,00 22 46 6,67 222,452 10 72 477 477 1440
% 72

73 573 AMMAR ELTAVAŞİ 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 7 8 4,33 23 50 6,33 222,161 16 73 478 478 1445
% 72

74 587 YUSUF ŞAHİN 6E 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 8 2,33 6 8 3,33 22 50 5,32 221,313 11 74 480 480 1451
% 72

75 123 ZÜLAL KOCAAĞA 6B 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 8 3,33 2 13 -2,33 23 51 6,01 221,256 14 75 481 481 1454
% 73

76 640 SARE    E EZİ*     İ 6B 4 10 0,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 1 2 0,33 2 8 -0,67 7 7 4,67 19 40 5,67 221,104 15 76 482 482 1456
% 73

77 294 NURULLAH DOĞAN 6D 2 10 -1,33 1 5 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 9 2,00 7 8 4,33 20 47 4,33 219,704 6 77 491 491 1472
% 73

78 4 ESLEM OKTAY  1 0 1,00 4 4 2,67 4 2 3,33 1 2 0,33 1 0 1,00 11 8 8,33 219,702 4 78 492 492 1473
% 73

79 599 M BAKRİ KAJ 6E 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 48 10,00 219,678 12 79 493 493 1474
% 74

80 529 MEHMET EFE ÖZDEMİR 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 9 0,00 4 11 0,33 26 46 10,66 219,419 5 80 496 496 1479
% 74

81 1 ELANUR GEDİK 6B 2 7 -0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 10 -1,33 6 5 4,33 21 41 7,34 218,366 16 81 500 500 1493
% 74

82 114 YİĞİT ÜZMAN 6D 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 24 51 7,00 216,934 7 82 512 512 1514
% 76

83 282 HASANTARIK BAŞER 6E 5 6 3,00 3 5 1,33 4 5 2,33 2 5 0,33 2 6 0,00 2 8 -0,67 18 35 6,32 216,799 13 83 513 513 1515
% 76

84 146 MUNİSE KARAMAN 6B 4 9 1,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 22 50 5,34 215,703 17 84 519 519 1525
% 76

85 193 LİVANUR KAR T 6B 5 10 1,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 26 48 10,00 215,117 18 85 525 525 1533
% 76

86 157 BADESU TÜRKMEN 6A 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 25 50 8,34 214,597 26 86 529 529 1539
% 77

87 626 BEYZA NUR YILMAZ 6B 5 5 3,33 1 1 0,67 1 5 -0,67 1 0 1,00 0 2 -0,67 2 5 0,33 10 18 3,99 212,931 19 87 537 537 1561
% 78

88 76 NİSA ULAŞ KIN 6B 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,66 210,339 20 88 554 554 1598
% 80

89 342 YAMAN ŞEKAKİ 6E 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 22 53 4,33 205,964 14 89 577 577 1651
% 82

90 185 HAVVANUR ÖZEN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 4 11 0,33 23 50 6,34 205,624 27 90 579 579 1658
% 83

91 644 FATIMA NUR AKŞAHAN6B 3 12 -1,00 0 8 -2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 4 11 0,33 20 53 2,33 205,615 21 91 580 580 1659
% 83

92 614 ZEYNEP NAZ ALBAYRAK6B 7 7 4,67 3 5 1,33 4 5 2,33 2 6 0,00 3 10 -0,33 0 13 -4,33 19 46 3,67 204,413 22 92 583 583 1671
% 83

93 286 MELİH ÖZDEMİR 6E 2 6 0,00 2 6 0,00 2 3 1,00 0 7 -2,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 12 34 0,67 203,515 15 93 588 588 1685
% 84

94 507 EMRE KESKİN 6C 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 10 0,67 3 12 -1,00 21 52 3,66 202,006 17 94 597 597 1707
% 85

95 243 ABDULBASİT BAL 6D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 201,831 8 95 599 599 1709
% 85

96 78 NUR AHM ET 6B 4 8 1,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 3 4 1,67 3 8 0,33 3 10 -0,33 16 46 0,66 200,213 23 96 607 607 1726
% 86

97 627 İSMAİLEFE YILMAZ 5E 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 3 3,00 3 3 2,00 0 1 -0,33 12 21 5,00 199,078 1 97 613 613 1734
% 86

98 274 BATUHAN AYAN 6E 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 22 53 4,35 198,729 16 98 615 615 1736
% 87

99 484 EMİR OSMAN ÖZÜER 6D 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 19 56 0,33 197,904 9 99 621 621 1749
% 87
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU6. SINIF 2.DENEME 112 737 737 2005

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 5 5 2,90 4 5 2,54 4 4 2,99 5 8 2,38 6 7 3,98 31 37 19,09 269,730

Okul Ortalaması 6 7 3,85 4 5 2,76 5 5 3,00 5 4 3,53 4 7 2,00 5 8 2,62 30 36 17,76 260,040

KATILIMLAR

100 591 EPAY MEMİŞ 6D 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 10 0,67 19 55 0,67 196,205 10 100 632 632 1770
% 88

101 0 ALİÇINAR BÜYÜKSÖKME6E 4 11 0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 3 5 1,33 1 6 -1,00 2 10 -1,33 17 44 2,33 193,307 17 101 646 646 1799
% 90

102 611 NAVRAS TAANELHAJ 6D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 20 55 1,66 191,735 11 102 654 654 1817
% 91

103 50 HA  CE BAYRA 6B 4 11 0,33 0 3 -1,00 2 5 0,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 2 10 -1,33 14 41 0,33 189,838 24 103 661 661 1834
% 91

104 126 ZÜMRA DAMGACI 6B 5 10 1,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 57 -2,00 189,546 25 104 663 663 1837
% 92

105 594 MESUT DEMİRKAYA 6E 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 20 55 1,67 188,777 18 105 667 667 1842
% 92

106 363 YASİN OLMUŞ 6E 1 14 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 20 55 1,67 187,945 19 106 672 672 1849
% 92

107 613 MYUSUF KILINÇARSL 6E 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 18 57 -0,99 182,824 20 107 690 690 1894
% 94

108 649 F NİSANUR KARAKAŞ 6B 1 14 -3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,32 180,734 26 108 700 700 1911
% 95

109 233 MUHAMED EMİNKAVAK6D 4 10 0,67 3 7 0,67 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 15 54 -2,99 180,167 12 109 704 704 1919
% 96

110 95 RAVZA NUR DOĞER 6B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 58 -2,33 176,027 27 110 716 716 1947
% 97

111 299 ÖMERBİLAL MUHTAR 6D 4 10 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 15 59 -4,66 168,453 13 111 727 727 1977
% 99

112 257 RIDVAN YILMAZ 6D 0 15 -5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 14 61 -6,34 162,023 14 112 730 730 1987
% 99
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