
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU Netbil 5.Sınıf Deneme Sınavı-4 46106 925 170 170

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.00 7.16 3.62 4.27 4.59 2.74 5.07 3.85 3.79 3.30 4.81 1.70 6.33 5.97 4.34 4.23 8.24 1.49 29.21 34.62 17.67 189.103

İl Ortalaması 6.32 7.91 3.68 4.62 4.93 2.98 5.69 3.92 4.39 3.73 5.15 2.01 6.73 6.60 4.53 4.42 9.22 1.35 31.52 37.72 18.94 193.024
Okul Ortalaması 5.97 8.69 3.07 4.38 5.35 2.60 5.42 4.39 3.96 3.28 5.91 1.31 6.00 7.83 3.39 3.94 10.16 0.55 28.99 42.33 14.88 170.882

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 172 - HAMZA RAHMA 5 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 14 1 13.67 65.00 10.00 61.67 422.987 876 4 1 1
2 170 - MUHAMMED VART RAHMA 5 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 14 1 13.67 11 4 9.67 58.00 17.00 52.33 368.507 2529 25 2 2
3 39 - AYŞEGÜL UYAR 5 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 6 9 3.00 58.00 17.00 52.33 368.462 2537 26 3 3
4 653 - MAİDE ECRİN KAÇAR 5 / B 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 7 8 4.33 55.00 20.00 48.33 345.902 3526 41 4 4
5 137 - İSHAK ZİL 5 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 9 6 7.00 55.00 20.00 48.33 339.991 3850 47 5 5
6 100 - AKİF EMRE KARAGÖL 5 / E 12 2 11.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 1 4.67 8 2 7.33 8 3 7.00 47.00 14.00 42.33 326.924 4681 63 6 6
7 75 - AYŞEZEHRAERTEKİN 5 / B 9 4 7.67 8 0 8.00 10 0 10.00 4 4 2.67 10 2 9.33 6 7 3.67 47.00 17.00 41.33 302.107 6251 91 7 7
8 620 - ENES TALHA TÜRKMEN 5 / E 8 4 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 4 1.67 12 1 11.67 8 4 6.67 41.00 23.00 33.33 300.089 6403 97 8 8
9 97 - ARAS ERKAN 5 / E 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 5 7.33 9 6 7.00 48.00 26.00 39.33 299.680 6448 99 9 9

10 139 - TALHA YAKU T 5 / E 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 1 6.67 11 4 9.67 7 8 4.33 47.00 26.00 38.33 295.573 6825 109 10 10
11 0 - MAHMUT MURADALAN 5 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 6 7.00 8 6 6.00 49.00 25.00 40.67 291.431 7098 119 11 11
12 48 - AYBENİZ ŞAHZ DE 5 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 7 2 6.33 9 6 7.00 8 7 5.67 46.00 28.00 36.67 285.209 7626 127 12 12
13 74 - BETÜL DOĞRU 5 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 5 2.33 8 7 5.67 10 4 8.67 43.00 30.00 33.00 282.844 7822 134 13 13
14 0 - MUHAMMED YASİR UÇAR 5 / E 8 7 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 6 6.00 8 6 6.00 47.00 26.00 38.33 280.773 7898 137 14 14
15 84 - FUNDA SENA SAĞLAM 5 / B 10 5 8.33 5 3 4.00 6 4 4.67 3 2 2.33 9 2 8.33 5 3 4.00 38.00 19.00 31.67 276.249 8388 151 15 15
16 44 - MELİS ELA AY 5 / B 11 4 9.67 6 3 5.00 8 1 7.67 4 3 3.00 8 4 6.67 3 10 -0.33 40.00 25.00 31.67 255.636 10646 209 16 16
17 71 - SEVDE ESLEM ERTEKİN 5 / B 7 7 4.67 6 3 5.00 8 1 7.67 7 2 6.33 9 5 7.33 5 7 2.67 42.00 25.00 33.67 254.987 10729 210 17 17
18 36 - ZEYNEP RABİA BÜYÜKBAŞ 5 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 8 4.33 5 10 1.67 44.00 31.00 33.67 253.476 10903 220 18 18
19 0 - HATİCE AYŞE KAYAĞ 5 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 9 6 7.00 5 10 1.67 43.00 32.00 32.33 249.973 11250 227 19 19
20 133 - YAVUZSELİMAKDOĞAN 5 / E 5 10 1.67 5 5 3.33 9 1 8.67 2 6 0.00 11 3 10.00 7 8 4.33 39.00 33.00 28.00 245.778 11824 246 20 20
21 56 - AREG FAHMY MORSY 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 7 5.67 4 11 0.33 45.00 30.00 35.00 245.200 11892 249 21 21
22 374 - ELİFNUR ATALAY 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 10 5 8.33 5 10 1.67 41.00 34.00 29.67 242.809 12104 256 22 22
23 144 - İSMAİL EYMEN DEMİROLU 5 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 39.00 36.00 27.00 241.671 12217 258 23 23
24 45 - ATİLLA AKBABA 5 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 11 3 10.00 3 12 -1.00 40.00 34.00 28.67 241.653 12240 259 24 24
25 0 - İBRAHİM EFE GÜRGÖL 5 / E 6 5 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 6 6 4.00 8 4 6.67 36.00 27.00 27.00 238.667 12542 270 25 25
26 433 - MUHAMMED ALİ ŞAHİN 5 / E 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 3 12 -1.00 42.00 33.00 31.00 234.462 12965 278 26 26
27 131 - SALİM ABDULKADİR 5 / E 7 7 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 7 3.67 7 7 4.67 38.00 33.00 27.00 229.849 13448 287 27 27
28 55 - YASEMİN HATİCE ÇÖMEZ 5 / B 12 3 11.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 6 5.00 3 10 -0.33 34.00 37.00 21.67 227.431 13734 296 28 28
29 330 - RAFEEF MUHAMMED 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 10 5 8.33 7 8 4.33 36.00 39.00 23.00 224.996 14067 305 29 29
30 89 - ALİ KEREM KARATAŞ 5 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 12 3 11.00 4 11 0.33 34.00 41.00 20.33 223.813 14233 311 30 30
31 70 - AKİF ALKAN 5 / F 7 7 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 7 4 5.67 4 6 2.00 34.00 26.00 25.33 222.444 14429 317 31 31
32 136 - TALHA TOPUZ 5 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 6 2 5.33 3 5 1.33 8 5 6.33 5 7 2.67 34.00 32.00 23.33 221.431 14565 324 32 32
33 93 - EMİR EREN ÇOPUR 5 / F 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 11 4 9.67 4 11 0.33 36.00 39.00 23.00 219.111 14769 330 33 33
34 379 - EYÜP ENSAR GÜ ELGÜL 5 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 36.00 39.00 23.00 219.111 14769 330 33 33
35 332 - ZEYNEP BERRA GÖL 5 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 6 8 3.33 5 10 1.67 33.00 33.00 22.00 217.911 14950 334 35 35
36 354 - FATMA ZEHRA SARI 5 / C 5 9 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 11 3 10.00 2 10 -1.33 37.00 32.00 26.33 217.636 15041 339 36 36
37 319 - HİFA KARASAN 5 / B 7 5 5.33 5 3 4.00 7 2 6.33 2 6 0.00 7 3 6.00 4 8 1.33 32.00 27.00 23.00 217.573 15048 340 37 37
38 50 - LEYLA AYHAN 5 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 9 6 7.00 3 11 -0.67 36.00 38.00 23.33 209.564 15932 355 38 38
39 657 - NURSİMA DURA N 5 / C 10 5 8.33 3 4 1.67 5 5 3.33 3 5 1.33 4 6 2.00 4 4 2.67 29.00 29.00 19.33 209.324 15954 357 39 39
40 112 - MÜBERRA ALBAYRAK 5 / A 5 10 1.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 38.00 37.00 25.67 208.453 16037 360 40 40
41 33 - AHMETİSAYILMAZ 5 / E 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 8 7 5.67 4 11 0.33 33.00 42.00 19.00 208.444 16075 362 41 41
42 423 - ZEHRA AY 5 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 10 5 8.33 4 11 0.33 36.00 39.00 23.00 207.244 16325 367 42 42
43 479 - SEYİD TAHA EŞİT 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 8 4.33 5 10 1.67 34.00 41.00 20.33 206.080 16551 373 43 43
44 54 - BEYZA YILDIRIM 5 / B 6 8 3.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 4 2.67 7 5 5.33 4 9 1.00 34.00 33.00 23.00 204.267 16846 379 44 44
45 49 - AYŞE BETÜL SEVGİLİ 5 / B 7 6 5.00 5 2 4.33 6 1 5.67 8 1 7.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 33.00 22.00 25.67 204.009 16861 380 45 45
46 16 - YAZEL DAMLA ORDU 5 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 4 11 0.33 33.00 42.00 19.00 202.533 17117 385 46 46
47 177 - FURKAN SELİM GÖKKAYA 5 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 35.00 39.00 22.00 200.133 17405 394 47 47
48 47 - ZÜMRA ÇEÇEN 5 / B 6 8 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 6 6.00 3 11 -0.67 35.00 37.00 22.67 198.916 17616 398 48 48
49 116 - YAHYA KEMAL DÜLGER 5 / E 5 10 1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 9 4 7.67 3 10 -0.33 34.00 37.00 21.67 197.858 17729 400 49 49
50 49 - AHTEO P R A K T U R L 5 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 36.00 39.00 23.00 195.351 18091 406 50 50
51 237 - EYP*H T İP Ğ UL 5 / F 9 6 7.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 6 2 5.33 5 10 1.67 26.00 41.00 12.33 195.102 18107 407 51 51
52 25 - ZÜMRA ULUSO 5 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 8 6 6.00 4 11 0.33 30.00 44.00 15.33 194.240 18159 410 52 52
53 72 - FEYZANUR S ĞLIK 5 / B 7 4 5.67 5 3 4.00 7 2 6.33 0 0 0.00 4 6 2.00 3 4 1.67 26.00 19.00 19.67 193.964 18265 415 53 53
54 87 - UMUT SAFA DEMİR 5 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 7 -1.33 8 4 6.67 3 9 0.00 29.00 38.00 16.33 192.436 18514 424 54 54
55 387 - AHMET YAYLAKCIOĞLU 5 / D 6 9 3.00 6 4 4.67 8 1 7.67 1 3 0.00 8 5 6.33 3 12 -1.00 32.00 34.00 20.67 192.142 18545 425 55 55
56 393 - HAVVA ATALAY 5 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 4 7 1.67 34.00 37.00 21.67 191.876 18559 426 56 56
57 435 - BEYZA KAPLAN 5 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 7 8 4.33 4 9 1.00 35.00 38.00 22.33 190.684 18726 430 57 57
58 397 - HAZAN ARSLAN 5 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 7 1 6.67 4 6 2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 35.00 37.00 22.67 190.098 18824 432 58 58
59 426 - ZEHRA SARIKAMIŞ 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 9 6 7.00 2 13 -2.33 31.00 44.00 16.33 189.556 18877 434 59 59
60 81 - ELİF ÇOBAN 5 / B 8 7 5.67 5 3 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 6 3.00 3 11 -0.67 32.00 36.00 20.00 188.889 18990 435 60 60
61 474 - SAHRA ALTINTAŞ 5 / C 8 4 6.67 3 6 1.00 3 4 1.67 2 7 -0.33 7 4 5.67 1 8 -1.67 24.00 33.00 13.00 182.116 19873 457 61 61
62 431 - MAHMUD ENES KAYA 5 / D 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 0 15 -5.00 32.00 43.00 17.67 181.209 20017 461 62 62
63 219 - BİLAL ASKER 5 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 43.00 17.67 181.138 20085 463 63 63
64 404 - RAVZANUR ÜNCE 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 5 10 1.67 31.00 43.00 16.67 180.009 20213 467 64 64
65 655 - MUHAMMED ALİ KALECİ 5 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 30.00 45.00 15.00 179.929 20365 469 65 65
66 63 - ZEHRA SÜLEYMANOĞLU 5 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 33.00 42.00 19.00 178.871 20470 473 66 66
67 92 - SEMİH YILDIZ 5 / E 1 14 -3.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 2 6.33 8 7 5.67 29.00 40.00 15.67 178.809 20531 477 67 67
68 68 - ESMA SÜMEYYE ÇAKIRCA 5 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 33.00 42.00 19.00 178.800 20538 478 68 68
69 383 - ABDULBAKİSİSUCAN 5 / D 5 10 1.67 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 3 10 -0.33 8 7 5.67 29.00 34.00 17.67 178.276 20667 479 69 69
70 0 - MUHAMMED İŞERİ 5 / F 5 9 2.00 5 4 3.67 5 4 3.67 3 7 0.67 5 8 2.33 6 7 3.67 29.00 39.00 16.00 178.249 20674 480 70 70
71 717 - NİSA GÜVEN 5 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 1 4 -0.33 2 11 -1.67 32.00 29.00 22.33 175.884 21044 488 71 71
72 69 - YUSUF KAYA 5 / D 6 9 3.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 30.00 45.00 15.00 174.116 21361 495 72 72
73 217 - ÖMER ALİ ERGİN 5 / E 5 6 3.00 4 5 2.33 7 1 6.67 7 2 6.33 2 3 1.00 3 7 0.67 28.00 24.00 20.00 174.089 21407 496 73 73
74 449 - ÖMER FARUK AKSU 5 / D 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 9 1.00 4 11 0.33 32.00 41.00 18.33 174.036 21452 499 74 74
75 64 - HÜMEYRA KONGÜL 5 / B 6 4 4.67 2 5 0.33 4 4 2.67 2 5 0.33 6 6 4.00 3 8 0.33 23.00 32.00 12.33 172.880 21655 505 75 75
76 291 - AÇILAY DERİN KAYA 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 169.342 22222 514 76 76
77 27 - AYŞENUR KORKMAZ 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 32.00 43.00 17.67 169.342 22222 514 76 76
78 368 - BETÜL DARIĞA 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 10 0 10.00 3 7 0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 32.00 43.00 17.67 169.342 22222 514 76 76

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu

vahide
Vurgu



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU Netbil 5.Sınıf Deneme Sınavı-4 46106 925 170 170

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.00 7.16 3.62 4.27 4.59 2.74 5.07 3.85 3.79 3.30 4.81 1.70 6.33 5.97 4.34 4.23 8.24 1.49 29.21 34.62 17.67 189.103

İl Ortalaması 6.32 7.91 3.68 4.62 4.93 2.98 5.69 3.92 4.39 3.73 5.15 2.01 6.73 6.60 4.53 4.42 9.22 1.35 31.52 37.72 18.94 193.024
Okul Ortalaması 5.97 8.69 3.07 4.38 5.35 2.60 5.42 4.39 3.96 3.28 5.91 1.31 6.00 7.83 3.39 3.94 10.16 0.55 28.99 42.33 14.88 170.882

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 79 - ZEHRA NİL ÇEKMEZ 5 / B 7 8 4.33 5 3 4.00 3 6 1.00 2 6 0.00 5 8 2.33 4 9 1.00 26.00 40.00 12.67 167.804 22554 522 79 79
80 66 - EFLİN ALUÇ 5 / C 7 8 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 165.760 22887 530 80 80
81 255 - AYŞE NUR NALB* 5 / C 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 11 4 9.67 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.00 164.649 23015 531 81 81
82 492 - EMRE ÇAKIR 5 / D 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 5 10 1.67 27.00 48.00 11.00 163.422 23211 535 82 82
83 106 - ME R* GÜN Ü N 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 5 10 1.67 28.00 47.00 12.33 161.013 23710 548 83 83
84 370 - BEYZANUR ÇİFTÇİ 5 / A 7 8 4.33 4 5 2.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 4 11 0.33 4 11 0.33 27.00 38.00 14.33 160.364 23838 551 84 84
85 288 - SILANUR YAKAK 5 / C 9 5 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 30.00 44.00 15.33 158.658 24079 558 85 85
86 105 - AZİZ MERT ÖNEN 5 / E 7 8 4.33 9 0 9.00 6 4 4.67 5 4 3.67 3 10 -0.33 2 13 -2.33 32.00 39.00 19.00 158.116 24185 562 86 86
87 199 - BİRKAN M* KOÇ 5 / F 7 8 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 3 12 -1.00 26.00 48.00 10.00 156.240 24548 569 87 87
88 52 - BURCU ÖZTÜRK 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 28.00 46.00 12.67 156.053 24608 571 88 88
89 99 - HATİCE NUR YAŞAR 5 / C 7 6 5.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 10 0.67 1 10 -2.33 28.00 40.00 14.67 153.991 24955 580 89 89
90 249 - ŞEYMA NUR YÜKSEL 5 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 24.00 51.00 7.00 152.756 25235 582 90 90
91 124 - EFE BARAN ÇERÇİ 5 / F 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 7 8 4.33 24.00 51.00 7.00 152.756 25235 582 90 90
92 380 - ESİLASIRAKAYA 5 / A 3 12 -1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 9 6 7.00 2 9 -1.00 26.00 45.00 11.00 151.582 25438 589 92 92
93 0 - ES *E A* * *K N 5 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 1 14 -3.67 27.00 48.00 11.00 151.556 25476 590 93 93
94 443 - NİHAT BÜYÜKKAL 5 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 25.00 50.00 8.33 150.347 25771 596 94 94
95 209 - OSM ANSENCER AKBULUT 5 / F 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 150.347 25771 596 94 94
96 32 - ÖMER FARUK KARAMAVUŞ 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 23.00 52.00 5.67 149.236 25930 599 96 96
97 145 - ALPEREN OCAK 5 / F 5 10 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 5 4.33 4 10 0.67 23.00 47.00 7.33 149.218 25945 600 97 97
98 125 - ABDULLAH ÖZBALTA 5 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 1 14 -3.67 26.00 49.00 9.67 147.982 26216 607 98 98
99 480 - ZÜMRA AYDIN 5 / C 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 4 2.67 5 5 3.33 21.00 42.00 7.00 146.800 26420 614 99 99

100 483 - ZEYNEP SA *Ş 5 / A 6 9 3.00 4 5 2.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 27.00 47.00 11.33 146.524 26503 615 100 100
101 500 - Ö M E R Ö Z C A N 5 / E 4 8 1.33 6 3 5.00 7 2 6.33 2 7 -0.33 4 5 2.33 2 10 -1.33 25.00 35.00 13.33 145.902 26624 617 101 101
102 365 - AZRA MURATOĞLU 5 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 6 3 5.00 4 6 2.00 1 14 -3.67 4 11 0.33 26.00 46.00 10.67 144.693 26941 626 102 102
103 399 - HİRANUR DÜZDE Mİ R 5 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 30.00 45.00 15.00 144.444 27017 627 103 103
104 440 - M UMUT BİNGÖL 5 / F 7 8 4.33 5 4 3.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 12 -2.00 27.00 46.00 11.67 142.916 27424 636 104 104
105 10 - AHMED YASİN EROL 5 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 142.027 27666 640 105 105
106 83 - HATİCE TOKTAŞ 5 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 13 -2.33 24.00 46.00 8.67 140.942 27810 643 106 106
107 391 - FATMA ZEHRA TOPCU 5 / A 3 12 -1.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 29.00 46.00 13.67 140.898 27824 644 107 107
108 216 - YAHYA AHMET CAN 5 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 140.818 27968 647 108 108
109 0 - ELİF SENA OKTAR 5 / C 5 5 3.33 2 4 0.67 5 4 3.67 0 5 -1.67 5 8 2.33 3 12 -1.00 20.00 38.00 7.33 140.258 28059 649 109 109
110 138 - ETKA MUSA EROL 5 / E 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 2 6.33 4 11 0.33 21.00 48.00 5.00 138.489 28497 660 110 110
111 270 - EMİNE ZÜHRE TÖR 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 3 11 -0.67 3 12 -1.00 25.00 45.00 10.00 138.462 28542 662 111 111
112 0 - HASANNASIR 5 / F 7 8 4.33 0 9 -3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 23.00 51.00 6.00 138.222 28602 664 112 112
113 377 - ERVA SANTALU 5 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.67 137.342 28738 666 113 113
114 41 - ASLI BARLAS 5 / C 6 7 3.67 2 5 0.33 8 2 7.33 1 3 0.00 4 8 1.33 1 11 -2.67 22.00 36.00 10.00 136.996 28852 669 114 114
115 458 - ÖMER SAİDEEROL 5 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 0 15 -5.00 26.00 49.00 9.67 136.116 29018 671 115 115
116 175 - MUSAB MUSTAFA AKSOY 5 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 8 1.33 3 12 -1.00 24.00 48.00 8.00 136.107 29048 672 116 116
117 80 - AMİNEHAFSA ÇORU LU 5 / A 7 8 4.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 22.00 5.67 134.364 29411 678 117 117
118 428 - ZEYNEP EZGİ ERKUL 5 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 2 13 -2.33 23.00 51.00 6.00 133.778 29509 679 118 118
119 253 - AHMET BERAT GÜLAP 5 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 8 7 5.67 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 132.658 29811 684 119 119
120 656 - MUHARREM ATİK 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 132.640 29825 685 120 120
121 108 - ZEYNEP S VDE ÖZCAN 5 / A 2 12 -2.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 8 3.33 23.00 49.00 6.67 131.093 30309 692 121 121
122 189 - AHMET BEYAZTAŞ 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 7 8 4.33 22.00 52.00 4.67 130.160 30520 694 122 122
123 135 - ESRANUR BAYRAM 5 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.00 129.067 30664 695 123 123
124 441 - MUSTAFA TAHA YILMAZ 5 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 128.996 30762 698 124 124
125 281 - ELİF KARAKAŞ 5 / C 6 8 3.33 5 5 3.33 4 3 3.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 21.00 40.00 7.67 126.338 31479 707 125 125
126 214 - İLYAS EMİN CAN 5 / F 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 125.520 31676 710 126 126
127 130 - BEDİRHAN DEMİR 5 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 5 9 2.00 22.00 52.00 4.67 124.320 31978 715 127 127
128 38 - ZEYNEP ERVA KANBER 5 / B 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 7 3.67 1 13 -3.33 24.00 48.00 8.00 124.311 31993 716 128 128
129 353 - MUSTAFA EMİN BEKTAŞ 5 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 1 14 -3.67 26.00 49.00 9.67 124.249 32069 718 129 129
130 403 - KEREM ÇETİN 5 / D 2 10 -1.33 3 5 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 9 -1.00 5 7 2.67 22.00 41.00 8.33 123.751 32174 719 130 130
131 412 - MİNA GÜLTEKİN 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 24.00 51.00 7.00 123.111 32333 720 131 131
132 173 - ÖMER ASAF ŞA İN 5 / F 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 7 4.67 3 12 -1.00 20.00 54.00 2.00 123.084 32438 722 132 132
133 437 - M EMİR AKKUŞ 5 / D 4 11 0.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 9 3.00 0 15 -5.00 27.00 48.00 11.00 121.911 32702 727 133 133
134 285 - ZEYNEP EBRARCCAN 5 / C 5 10 1.67 3 6 1.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 51.00 6.00 120.444 33209 733 134 134
135 232 - ÖMER FARUK UÇAK 5 / F 2 13 -2.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 7 7 4.67 3 12 -1.00 22.00 51.00 5.00 119.316 33480 735 135 135
136 21 - FURKAN KABADAYI 5 / F 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 5 1.33 5 10 1.67 2 11 -1.67 21.00 50.00 4.33 118.996 33541 736 136 136
137 19 - YUMN AMUHMMED 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 10 0.67 2 11 -1.67 24.00 48.00 8.00 118.356 33752 738 137 137
138 660 - RANA NUR AKBAŞ 5 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 1 14 -3.67 24.00 51.00 7.00 117.227 33979 744 138 138
139 390 - FATMANUR KÖZEN 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.00 117.200 34039 747 139 139
140 275 - HİRANUR KADIR 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 1 14 -3.67 24.00 51.00 7.00 117.156 34107 749 140 140
141 60 - HASAN HÜSEYİN ÇOŞKUN 5 / F 6 9 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 117.147 34115 750 141 141
142 420 - YAĞMUR AYDOĞAN 5 / A 1 14 -3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 22.00 53.00 4.33 115.991 34417 757 142 142
143 325 - AYŞE AHSEN TÜRMİŞ 5 / A 3 11 -0.67 3 5 1.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 3 12 -1.00 21.00 49.00 4.67 113.893 35088 768 143 143
144 482 - ÖMER FANSA 5 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 112.444 35526 777 144 144
145 322 - AYŞE ZÜLAL BAYRAM 5 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 110.080 36176 789 145 145
146 400 - MUHAMMED NCİ ERDĞAN 5 / F 1 14 -3.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 9 6 7.00 1 14 -3.67 22.00 53.00 4.33 110.009 36252 790 146 146
147 242 - MEHMET AKİF CAN 5 / F 1 14 -3.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 106.560 37361 795 147 147
148 540 - RUMEYSA OKUR 5 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.33 105.324 37762 803 148 148
149 469 - SEFA ÖZDEMİR 5 / D 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 105.253 37853 804 149 149
150 267 - BERRANUR TÜRKYILMAZ 5 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 6 8 3.33 2 13 -2.33 18.00 55.00 -0.33 105.004 37905 805 150 150
151 490 - YİĞİTCA KARAKAŞ 5 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.67 102.942 38600 817 151 151
152 654 - ALPEREN SAYIN 5 / D 4 11 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 13 -3.33 4 11 0.33 22.00 52.00 4.67 100.560 39257 821 152 152
153 67 - SELİM KOCABEY 5 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 1 14 -3.67 22.00 53.00 4.33 98.240 39974 833 153 153
154 339 - BERRE SU ŞAHİN 5 / C 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 8 3.33 1 14 -3.67 18.00 56.00 -0.67 98.169 40080 835 154 154
155 129 - M İ R A Ç A R I S Ü T 5 / E 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 95.893 40699 839 155 155
156 244 - BURAK EFE TEREKLİ 5 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 95.867 40760 842 156 156
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ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU Netbil 5.Sınıf Deneme Sınavı-4 46106 925 170 170

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.00 7.16 3.62 4.27 4.59 2.74 5.07 3.85 3.79 3.30 4.81 1.70 6.33 5.97 4.34 4.23 8.24 1.49 29.21 34.62 17.67 189.103

İl Ortalaması 6.32 7.91 3.68 4.62 4.93 2.98 5.69 3.92 4.39 3.73 5.15 2.01 6.73 6.60 4.53 4.42 9.22 1.35 31.52 37.72 18.94 193.024
Okul Ortalaması 5.97 8.69 3.07 4.38 5.35 2.60 5.42 4.39 3.96 3.28 5.91 1.31 6.00 7.83 3.39 3.94 10.16 0.55 28.99 42.33 14.88 170.882

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 364 - M MUSTAF KARADA 5 / F 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 4 2.67 4 11 0.33 3 9 0.00 18.00 52.00 0.67 92.898 41612 851 157 157
158 430 - ZEYNEP YILDIZ 5 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.33 92.320 41817 852 158 158
159 176 - ÖMER BEYAZIT 5 / D 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 7 2.67 2 13 -2.33 16.00 56.00 -2.67 90.000 42277 859 159 159
160 454 - ÖMER FARUK YILD* 5 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 88.676 42542 863 160 160
161 334 - ELANUR DEMİRCİOĞLU 5 / C 2 13 -2.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 87.547 42761 866 161 161
162 11 - MEHMET EMİ R 5 / F 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.33 86.409 42904 868 162 162
163 96 - ZEYNEP TAŞTAN 5 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.00 85.200 43221 873 163 163
164 495 - AYŞE BERRAK GÜNEŞ 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 1 14 -3.67 20.00 55.00 1.67 85.182 43251 875 164 164
165 57 - EDA BAZ 5 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 1 13 -3.33 16.00 56.00 -2.67 70.729 45117 905 165 165
166 401 - MAKBULE NARİN 5 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 2 13 -2.33 15.00 60.00 -5.00 61.467 45517 912 166 166
167 298 - YAĞMUR MİNA PAMUK 5 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 1 14 -3.67 12.00 63.00 -9.00 56.684 45713 916 167 167
168 488 - EFECAN BAYMIŞ 5 / D 2 13 -2.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 11.00 64.00 -10.33 53.209 45773 917 168 168
169 194 - ERDEM ERER 5 / F 0 15 -5.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 12 -2.00 13.00 61.00 -7.33 38.987 46038 924 169 169
170 203 - MUHAMMEDHAMZA KINAY 5 / F 1 14 -3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 0 15 -5.00 11.00 64.00 -10.33 29.449 46083 925 170 170
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