
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU Netbil 6.Sınıf Deneme Sınavı-4 46465 946 113 113

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 5.77 7.11 3.40 4.20 4.45 2.72 6.24 2.71 5.34 3.80 3.89 2.50 5.16 5.98 3.17 5.30 6.79 3.04 30.47 30.93 20.16 199.231

İl Ortalaması 6.16 7.96 3.51 4.23 5.18 2.50 7.00 2.72 6.09 4.54 4.25 3.13 5.35 7.05 3.00 5.15 7.77 2.56 32.43 34.93 20.79 199.508
Okul Ortalaması 5.48 8.39 2.68 4.34 5.22 2.60 7.84 2.05 7.16 4.35 4.08 2.99 4.46 7.43 1.98 4.87 8.08 2.17 31.34 35.26 19.58 188.074

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 372 - MUHAMMED MİRZA SAKIZ 6 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 14 1 13.67 13 0 13.00 65.00 8.00 62.33 437.767 1121 11 1 1
2 174 - FERYAL İNCE 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 0 11.00 7 2 6.33 60.00 5.00 58.33 397.800 2436 24 2 2
3 616 - ZEYNEP ÖZGE CEBECİ 6 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 0 9.00 12 1 11.67 10 3 9.00 59.00 11.00 55.33 381.100 3148 33 3 3
4 82 - RABİA OFLU 6 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 8 0 8.00 13 2 12.33 55.00 12.00 51.00 365.500 4053 53 4 4
5 574 - OSMAN KARS 6 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 8 7 5.67 54.00 21.00 47.00 344.433 5045 67 5 5
6 551 - MEHMET TERZİ 6 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 4 2 3.33 12 2 11.33 7 7 4.67 49.00 20.00 42.33 326.667 6223 94 6 6
7 8 - KADİR BOZAK 6 / E 9 4 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 1 0.67 9 2 8.33 9 4 7.67 44.00 15.00 39.00 308.933 7503 116 7 7
8 187 - HİLAL SU KAYACAN 6 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 11 1 10.67 7 7 4.67 47.00 24.00 39.00 304.500 7970 126 8 8
9 542 - MEHMET EREN 6 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 7 5.67 7 8 4.33 49.00 26.00 40.33 295.533 8876 148 9 9

10 566 - MUHAMMED KANTEMÜR 6 / C 9 6 7.00 5 5 3.33 10 0 10.00 3 7 0.67 11 4 9.67 7 6 5.00 45.00 28.00 35.67 291.133 9149 155 10 10
11 565 - ENES AYDOĞAN 6 / C 12 3 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 11 0.33 8 7 5.67 48.00 27.00 39.00 286.667 9659 164 11 11
12 161 - F SERRA SAĞLIK 6 / A 12 3 11.00 3 7 0.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 4 5.67 4 7 1.67 44.00 23.00 36.33 282.267 9968 170 12 12
13 184 - HT İCE ELİF VARLIK 6 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 7 2.67 11 4 9.67 45.00 27.00 36.00 275.567 10586 182 13 13
14 182 - GÜL NİHAL YAŞAR 6 / A 12 3 11.00 6 3 5.00 10 0 10.00 8 1 7.67 6 7 3.67 3 9 0.00 45.00 23.00 37.33 273.367 10795 188 14 14
15 186 - HİLAL BÜLBÜL 6 / A 8 6 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 5 8 2.33 45.00 26.00 36.33 273.300 10895 190 15 15
16 195 - MELEK HABİBOĞLU 6 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 11 0.33 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 273.267 10931 192 16 16
17 201 - REYYAN HORASAN 6 / A 8 5 6.33 5 4 3.67 10 0 10.00 5 3 4.00 6 5 4.33 8 5 6.33 42.00 22.00 34.67 272.167 10967 194 17 17
18 510 - BURAK KESKİN 6 / C 8 7 5.67 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 5 5.33 8 7 5.67 44.00 28.00 34.67 271.133 10996 196 18 18
19 160 - ESLEM NUR YALDIZ 6 / 0 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 0 7.00 7 4 5.67 5 9 2.00 44.00 23.00 36.33 270.033 11089 201 19 19
20 197 - NİSANUR MISIR 6 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 3 5 1.33 5 10 1.67 42.00 26.00 33.33 257.800 12311 229 20 20
21 623 - HİBA ŞEHADET 6 / A 7 8 4.33 6 3 5.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 6 5.00 5 6 3.00 43.00 25.00 34.67 256.633 12491 234 21 21
22 159 - ERVA YILMAZ 6 / A 7 8 4.33 5 4 3.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 6 4.00 8 6 6.00 41.00 28.00 31.67 253.333 12785 246 22 22
23 211 - ZÜMRA SELİN TEMÜR 6 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 6 7.00 8 7 5.67 41.00 34.00 29.67 251.167 12936 250 23 23
24 619 - BÜŞRANUR TOPÇİ 6 / B 6 9 3.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 43.00 32.00 32.33 251.100 13037 253 24 24
25 586 - YİĞİT UZUN 6 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 9 3.00 10 5 8.33 43.00 32.00 32.33 246.600 13504 261 25 25
26 519 - BÜNYAMİN BEYAZYILDIZ 6 / E 10 5 8.33 5 4 3.67 9 1 8.67 6 3 5.00 1 1 0.67 6 6 4.00 37.00 20.00 30.33 244.467 13655 263 26 26
27 213 - AFRA RUME YSA BALC I 6 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 3 5.00 3 11 -0.67 41.00 25.00 32.67 243.300 13849 266 27 27
28 643 - AHMET KAĞAN POLAT 6 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 8 2.33 10 5 8.33 42.00 31.00 31.67 242.133 14029 271 28 28
29 545 - ESAD BAHAR 6 / C 5 9 2.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 2 3.33 5 2 4.33 6 4 4.67 37.00 20.00 30.33 237.767 14474 282 29 29
30 156 - CEREN YUNUSOĞLU 6 / A 5 8 2.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 6 5 4.33 7 6 5.00 39.00 28.00 29.67 237.733 14539 284 30 30
31 207 - SUDENAZ YP 6 / A 5 8 2.33 4 5 2.33 9 1 8.67 7 2 6.33 8 5 6.33 6 8 3.33 39.00 29.00 29.33 237.700 14590 288 31 31
32 527 - İSMAİL YUSUF KHALEF 6 / C 5 8 2.33 4 5 2.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 5 6.33 6 8 3.33 39.00 30.00 29.00 236.567 14712 290 32 32
33 521 - ENES YILM* 6 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 10 0 10.00 7 3 6.00 6 5 4.33 6 9 3.00 39.00 32.00 28.33 233.300 15064 302 33 33
34 181 - GOUDY MOHAMED 6 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 8 4.33 6 9 3.00 41.00 34.00 29.67 233.300 15064 302 33 33
35 557 - MUHAMMED BUĞRA ŞİMŞEK 6 / C 3 3 2.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 0 8.00 1 2 0.33 6 5 4.33 36.00 12.00 32.00 228.833 15711 321 35 35
36 151 - AY * ERVA AKPINAR 6 / A 6 7 3.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 5 2.33 3 6 1.00 8 5 6.33 36.00 28.00 26.67 225.567 16041 331 36 36
37 286 - MELİH ÖZDEMİR 6 / E 7 6 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 6 5 4.33 4 8 1.33 34.00 25.00 25.67 221.067 16588 344 37 37
38 208 - ZEHRA KARMIŞ 6 / A 5 7 2.67 5 5 3.33 8 1 7.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 7 3.67 36.00 28.00 26.67 216.700 16947 355 38 38
39 568 - MUHAMMED TAHA GÜNGÖR 6 / C 5 10 1.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 5 1.33 7 6 5.00 36.00 30.00 26.00 213.367 17306 367 39 39
40 649 - FATMA NİSANUR KARAKAŞ 6 / B 9 6 7.00 3 7 0.67 10 0 10.00 6 4 4.67 4 11 0.33 5 10 1.67 37.00 38.00 24.33 211.133 17608 376 40 40
41 243 - ÖMER BAL 6 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 202.267 18780 405 41 41
42 180 - FEYZANUR KILIÇ 6 / A 5 9 2.00 5 3 4.00 9 1 8.67 5 3 4.00 7 6 5.00 3 9 0.00 34.00 31.00 23.67 202.233 18837 407 42 42
43 115 - ZEHRA BETÜL YÜM 6 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 10 1.67 35.00 34.00 23.67 197.800 19390 418 43 43
44 164 - FATMANUR KAYA 6 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 42.00 19.00 193.400 20066 432 44 44
45 276 - ENES IRMAK 6 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 10 0 10.00 1 9 -2.00 8 7 5.67 4 11 0.33 33.00 42.00 19.00 193.333 20131 436 45 45
46 287 - SALİH KIS A 6 / E 6 4 4.67 5 2 4.33 10 0 10.00 4 1 3.67 1 3 0.00 1 3 0.00 27.00 13.00 22.67 191.133 20404 440 46 46
47 575 - ÖMER ÖNDER 6 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 5 10 1.67 4 11 0.33 30.00 43.00 15.67 186.667 21209 454 47 47
48 627 - İSMAİLEFE 6 / E 6 8 3.33 6 4 4.67 8 1 7.67 0 0 0.00 4 5 2.33 2 3 1.00 26.00 21.00 19.00 185.533 21439 461 48 48
49 198 - NİSANUR TEMİZEL 6 / A 4 10 0.67 6 3 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 10 0.67 5 10 1.67 34.00 38.00 21.33 181.167 21935 477 49 49
50 126 - ZÜMRA DAMGACI 6 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 1 1.67 5 10 1.67 6 9 3.00 28.00 40.00 14.67 178.900 22258 487 50 50
51 254 - AHMET BOZKURT 6 / E 4 9 1.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 6 1.00 5 7 2.67 5 8 2.33 30.00 37.00 17.67 178.867 22294 488 51 51
52 621 - TUĞAA ERİŞMİŞ 6 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 8 1.33 4 9 1.00 31.00 39.00 18.00 177.767 22424 493 52 52
53 594 - MESUT DEMİRKAYA 6 / E 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 3 11 -0.67 30.00 44.00 15.33 177.733 22488 496 53 53
54 282 - HASANTARIK BAŞER 6 / E 4 6 2.00 5 2 4.33 10 0 10.00 2 4 0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 26.00 25.00 17.67 167.733 23775 527 54 54
55 576 - ÖMER FARUK HALICI 6 / C 2 7 -0.33 4 6 2.00 10 0 10.00 3 1 2.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 26.00 26.00 17.33 166.700 23854 530 55 55
56 324 - YAMANŞEKAKİ 6 / E 3 12 -1.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 10 1.67 7 8 4.33 30.00 45.00 15.00 166.667 24026 535 56 56
57 62 - MEYSERET TÜMER 6 / B 5 9 2.00 5 5 3.33 10 0 10.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 4 8 1.33 30.00 35.00 18.33 165.533 24306 546 57 57
58 587 - YUSUF ŞAHİN 6 / E 3 12 -1.00 2 8 -0.67 10 0 10.00 0 10 -3.33 8 7 5.67 5 10 1.67 28.00 47.00 12.33 162.267 24673 554 58 58
59 4 - ESLEM OKTAY 6 / B 0 2 -0.67 4 5 2.33 9 0 9.00 2 0 2.00 2 2 1.33 3 3 2.00 20.00 12.00 16.00 162.167 24967 565 59 59
60 632 - ESMA ESEN 6 / B 2 5 0.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 1 0.67 0 3 -1.00 3 3 2.00 22.00 16.00 16.67 160.000 25176 570 60 60
61 584 - SU DEAZ COŞ 6 / B 4 10 0.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 10 -3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 28.00 46.00 12.67 159.967 25255 571 61 61
62 146 - MUNİSE KARAMA 6 / B 4 4 2.67 0 5 -1.67 8 0 8.00 3 6 1.00 4 7 1.67 4 10 0.67 23.00 32.00 12.33 157.833 25421 575 62 62
63 271 - ALİ EYMENTO RAL 6 / D 4 11 0.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 31.00 44.00 16.33 157.800 25449 577 63 63
64 641 - MELİKE NUR CANİK 6 / B 5 6 3.00 3 6 1.00 10 0 10.00 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 17.00 14.33 157.767 25572 583 64 64
65 573 - AMMAR ELTAVAŞİ 6 / C 4 8 1.33 5 4 3.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 3 10 -0.33 4 9 1.00 28.00 39.00 15.00 156.667 25715 588 65 65
66 236 - İRŞAD PEPÇİN 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 6 9 3.00 28.00 46.00 12.67 155.567 25816 589 66 66
67 614 - ZEYNEP NAZ ALBAYRAK 6 / B 3 10 -0.33 2 6 0.00 9 1 8.67 4 3 3.00 4 8 1.33 4 9 1.00 26.00 37.00 13.67 152.233 26391 602 67 67
68 50 - HATİCE B* RAK 6 / B 2 13 -2.33 6 4 4.67 3 7 0.67 10 0 10.00 5 10 1.67 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 148.933 26844 611 68 68
69 185 - HAVVANUR ÖZEN 6 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 9 2.00 4 10 0.67 26.00 47.00 10.33 148.933 26844 611 68 68
70 257 - RIDVAN EYMEN YILMAZ 6 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 148.900 26930 613 70 70
71 588 - YUSUFETEMTAY 6 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 28.00 47.00 12.33 148.867 27074 620 71 71
72 626 - BEYZA N* YILMAZ 6 / B 3 5 1.33 3 1 2.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 3 3 2.00 17.00 15.00 12.00 148.833 27182 622 72 72
73 0 - FATMA AZRAA ÇETİN 6 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 1 13 -3.33 26.00 42.00 12.00 146.667 27476 627 73 73
74 505 - BERRA ÇETİNKAYA 6 / B 2 11 -1.67 3 6 1.00 7 1 6.67 5 3 4.00 2 6 0.00 4 4 2.67 23.00 31.00 12.67 145.567 27627 631 74 74
75 251 - ABDÜLSAMET ŞAHİN 6 / D 7 8 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 144.433 28015 640 75 75
76 183 - HANZADE SALTIK 6 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 144.433 28015 640 75 75
77 601 - MUHAMMED ALİ ERDİNÇ 6 / C 0 14 -4.67 5 4 3.67 10 0 10.00 4 6 2.00 7 8 4.33 3 12 -1.00 29.00 44.00 14.33 143.300 28339 650 77 77
78 547 - MEHM* F* İHDELİKANLI 6 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 2 1 1.67 2 6 0.00 4 11 0.33 23.00 38.00 10.33 141.133 28597 660 78 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 5.77 7.11 3.40 4.20 4.45 2.72 6.24 2.71 5.34 3.80 3.89 2.50 5.16 5.98 3.17 5.30 6.79 3.04 30.47 30.93 20.16 199.231

İl Ortalaması 6.16 7.96 3.51 4.23 5.18 2.50 7.00 2.72 6.09 4.54 4.25 3.13 5.35 7.05 3.00 5.15 7.77 2.56 32.43 34.93 20.79 199.508
Okul Ortalaması 5.48 8.39 2.68 4.34 5.22 2.60 7.84 2.05 7.16 4.35 4.08 2.99 4.46 7.43 1.98 4.87 8.08 2.17 31.34 35.26 19.58 188.074

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 5 - FATIMA ELİF DEMİR 6 / B 3 11 -0.67 5 4 3.67 10 0 10.00 5 3 4.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 29.00 42.00 15.00 141.100 28626 661 79 79
80 61 - MEYS EL RİM B 6 / B 1 4 -0.33 1 5 -0.67 8 1 7.67 5 3 4.00 1 6 -1.00 3 4 1.67 19.00 23.00 11.33 138.933 29222 672 80 80
81 507 - EMRE KESKİN 6 / C 3 12 -1.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 12 -2.00 5 10 1.67 28.00 46.00 12.67 137.800 29381 676 81 81
82 193 - LİVA KART 6 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 10 0 10.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 135.533 30006 688 82 82
83 24 - AYŞE ELİF ŞİMŞEK 6 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 131.100 30948 709 83 83
84 338 - SEMİH SERBEST 6 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.00 131.067 31113 714 84 84
85 76 - NİSANUR ULAŞKIN 6 / B 4 10 0.67 0 9 -3.00 6 3 5.00 1 0 1.00 4 10 0.67 2 2 1.33 17.00 34.00 5.67 127.800 31609 725 85 85
86 250 - YUNUS EMRE BATAL 6 / E 4 11 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 4 1.67 2 5 0.33 2 10 -1.33 22.00 39.00 9.00 127.767 31652 726 86 86
87 0 - NAVRASTAANELHAJ 6 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 126.700 31723 728 87 87
88 228 - MERYEM ÖZ EY 6 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 126.633 32104 733 88 88
89 78 - NUR AHMET 6 / B 5 10 1.67 0 7 -2.33 8 1 7.67 4 1 3.67 0 10 -3.33 3 6 1.00 20.00 35.00 8.33 125.633 32262 737 89 89
90 123 - ZÜLAL KOCAAĞA 6 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 13 -3.33 5 10 1.67 22.00 52.00 4.67 124.467 32392 742 90 90
91 292 - TAHİR B* RAKDAR 6 / E 3 11 -0.67 3 6 1.00 10 0 10.00 3 4 1.67 3 9 0.00 2 12 -2.00 24.00 42.00 10.00 124.433 32558 743 91 91
92 366 - YUNUS TOKTAŞ 6 / E 5 8 2.33 4 6 2.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 0 10 -3.33 3 11 -0.67 22.00 41.00 8.33 122.200 33161 756 92 92
93 1 - ELANUR GEDİK 6 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 1 4 -0.33 2 5 0.33 19.00 38.00 6.33 122.200 33161 756 92 92
94 529 - MEHMET EFE ÖZDEMİR 6 / C 4 11 0.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 3 5 1.33 0 15 -5.00 24.00 44.00 9.33 119.967 33686 764 94 94
95 284 - HASAN ÜMEYİR BAYRAM 6 / E 3 12 -1.00 1 9 -2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 117.800 33923 769 95 95
96 644 - FATIMA N URAKŞAHAN 6 / B 2 13 -2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 23.00 52.00 5.67 117.800 33923 769 95 95
97 591 - ERAY MEMİŞ 6 / D 2 9 -1.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 5 10 1.67 24.00 47.00 8.33 117.767 34124 772 97 97
98 640 - SARE EZİCİ 6 / B 2 9 -1.00 1 7 -1.33 8 2 7.33 1 2 0.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 17.00 34.00 5.67 116.700 34469 776 98 98
99 524 - FATİH MERT KEPENEK 6 / C 4 9 1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 4 9 1.00 1 13 -3.33 21.00 48.00 5.00 112.267 35971 798 99 99

100 3 - ESLEMNUR BAYRAM 6 / B 3 12 -1.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 13.00 23.00 5.33 112.200 36094 801 100 100
101 363 - YASİN OLMUŞ 6 / E 3 11 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 18.00 41.00 4.33 111.133 36237 802 101 101
102 340 - TAHİR ÇAKAR 6 / C 2 12 -2.00 4 5 2.33 9 1 8.67 0 7 -2.33 0 2 -0.67 2 6 0.00 17.00 33.00 6.00 111.100 36409 806 102 102
103 613 - MYUSUF KIL INCARSLAN 6 / E 2 13 -2.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 108.900 36877 813 103 103
104 0 - * ÜNE R GEP E* 6 / E 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.33 104.533 38149 827 104 104
105 0 - N UI H D OAN 6 / D 2 13 -2.33 3 6 1.00 5 4 3.67 2 6 0.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 20.00 51.00 3.00 104.500 38156 828 105 105
106 233 - MUHAMMEDKAVAK 6 / D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 1 14 -3.67 8 7 5.67 19.00 56.00 0.33 104.467 38214 831 106 106
107 299 - ÖMERBİLAL MUHTAR 6 / D 2 13 -2.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 100.067 39687 848 107 107
108 11 - YİĞİT ÜZMAN 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 100.067 39687 848 107 107
109 2 - ESİLA MELEK NUR KASAP 6 / B 2 11 -1.67 3 6 1.00 6 3 5.00 5 5 3.33 2 11 -1.67 2 11 -1.67 20.00 47.00 4.33 97.700 40923 863 109 109
110 95 - RAVZA NUR DOĞER 6 / B 3 12 -1.00 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 2 13 -2.33 22.00 53.00 4.33 91.133 42195 880 110 110
111 274 - BATUHANAYAN 6 / E 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 86.733 43165 892 111 111
112 269 - ALİÇINAR BÜYÜKSÖKMEN 6 / E 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 1 14 -3.67 17.00 58.00 -2.33 82.167 44344 911 112 112
113 599 - MUHAMED BAKRİ KAJ 6 / E 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 1 7 -1.33 15.00 53.00 -2.67 75.600 45135 923 113 113
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