
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 82716 1049 129 129

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.05 5.63 6.17 5.45 3.76 4.19 5.97 3.44 4.82 4.48 3.54 3.30 6.01 5.68 4.12 6.99 6.16 4.94 36.95 28.21 27.55 242.599

İl Ortalaması 8.31 5.76 6.38 5.49 3.90 4.18 6.17 3.43 5.03 5.21 3.70 3.97 5.91 6.43 3.76 6.86 6.48 4.70 37.94 29.71 28.03 242.931
Okul Ortalaması 7.40 6.54 5.21 4.85 4.55 3.34 6.16 3.53 4.98 5.43 3.54 4.25 4.91 7.29 2.48 5.83 7.12 3.46 34.58 32.57 23.72 216.246

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 577 - ZEHRA NUR ALTINOK 7 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 14 1 13.67 65.00 10.00 61.68 424.500 5627 59 1 1
2 163 - ALEYNA YUNUSO LU 7 / B 13 2 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 424.433 5714 61 2 2
3 122 - SARE KILIÇ 7 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 10 5 8.33 63.00 11.00 59.33 399.967 9262 102 3 3
4 119 - HANNE SÜMEYYE GÜREL 7 / A 12 1 11.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 3 8.00 12 1 11.67 60.00 8.00 57.35 395.633 9691 106 4 4
5 563 - AHMET BURAK KIRLAR 7 / F 11 2 10.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 12 2 11.33 12 3 11.00 59.00 13.00 54.66 391.067 10730 113 5 5
6 59 - ELİF SUDE UYAR 7 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 13 2 12.33 59.00 9.00 56.01 386.700 11416 122 6 6
7 120 - ELİF EBRAR ACAR 7 / A 13 1 12.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 7 3.67 13 2 12.33 57.00 15.00 52.00 368.900 14032 162 7 7
8 493 - SULTAN BAHADIR KURT 7 / E 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 5 7.33 10 2 9.33 57.00 14.00 52.33 366.633 14525 172 8 8
9 264 - GİZEM DEMİR 7 / C 14 1 13.67 8 0 8.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 10 4 8.67 55.00 9.00 52.00 365.567 14739 176 9 9

10 223 - MUHAMMED TAYYİP KART 7 / E 12 2 11.33 5 5 3.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 3 7.00 11 4 9.67 56.00 14.00 51.33 364.433 14964 178 10 10
11 103 - AYŞENAZ YILMAZ 7 / A 11 3 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 3 7.00 11 3 10.00 56.00 13.00 51.67 362.233 15351 182 11 11
12 104 - ECE SENA UĞURLU 7 / A 11 3 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 5 5.33 12 2 11.33 55.00 15.00 50.00 355.533 16562 200 12 12
13 618 - ERDEM ASAF DEMİR 7 / F 12 2 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 11 2 10.33 7 5 5.33 54.00 14.00 49.32 354.367 16851 206 13 13
14 188 - M POLAT DEĞİRMENCİ 7 / E 8 7 5.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 10 5 8.33 56.00 19.00 49.67 340.000 19660 242 14 14
15 141 - GÖKAY OSMANOĞLU 7 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 7 5.67 10 5 8.33 56.00 19.00 49.66 339.967 19778 244 15 15
16 498 - MEHMET ENİS ÖZDEMİR 7 / E 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 5 7.33 7 6 5.00 55.00 17.00 49.34 337.800 20024 246 16 16
17 148 - AHMET EREN DOĞAN 7 / E 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 6 6.00 11 4 9.67 53.00 21.00 46.00 333.333 20871 255 17 17
18 142 - ZEYNEP ERVA KARADAĞ 7 / B 12 2 11.33 9 0 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 2 8.33 4 2 3.33 50.00 10.00 46.65 332.133 21107 259 18 18
19 167 - Z SILA ÇABUK 7 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 4 6.67 11 4 9.67 52.00 19.00 45.67 331.133 21171 261 19 19
20 485 - YUSUF AYAZ 7 / E 12 2 11.33 8 1 7.67 7 2 6.33 10 0 10.00 9 5 7.33 5 4 3.67 51.00 14.00 46.33 328.867 21718 269 20 20
21 562 - SEVBAN ÖZGÜL 7 / E 12 1 11.67 5 4 3.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 4 6.67 6 4 4.67 49.00 15.00 44.01 323.400 22554 281 21 21
22 23 - AHMET YASİN ÇENGEL 7 / E 7 8 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 11 3 10.00 9 6 7.00 52.00 22.00 44.66 319.967 23272 289 22 22
23 296 - AHMET BALCI 7 / F 10 4 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 6 4.00 11 4 9.67 50.00 21.00 43.00 317.800 23562 294 23 23
24 101 - ZEYNEP AMİNE MERAL 7 / A 11 3 10.00 7 2 6.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 6 4.00 8 4 6.67 49.00 18.00 43.00 312.233 24870 306 24 24
25 265 - YASEMİN İÇKÖPRÜ 7 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 5 10 1.67 51.00 19.00 44.68 306.733 25931 321 25 25
26 535 - AHM* EFE ÇEVİK 7 / F 7 5 5.33 4 4 2.67 9 1 8.67 6 3 5.00 9 4 7.67 10 3 9.00 45.00 20.00 38.34 301.133 27067 330 26 26
27 132 - MERYEM ERVA AKIN 7 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 1 1.67 8 6 6.00 48.00 13.00 43.67 300.033 27240 332 27 27
28 522 - YUNUS EYMEN DOĞRU 7 / E 6 6 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 5 6.33 11 4 9.67 47.00 23.00 39.34 297.800 27560 338 28 28
29 289 - A NECMETTİN H ÇELİK 7 / E 6 7 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 5 6.33 11 4 9.67 47.00 24.00 39.01 295.600 27936 340 29 29
30 509 - AHMET REŞAT DALKIRAN 7 / E 10 4 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 9 3.00 10 5 8.33 47.00 27.00 38.00 293.333 28526 351 30 30
31 631 - EMİRHAN ÇİÇEK 7 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 4 5.67 8 3 7.00 46.00 21.00 39.01 291.167 28933 354 31 31
32 516 - MERT SELİM KAPAR 7 / E 6 8 3.33 3 7 0.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 6 6.00 11 4 9.67 47.00 26.00 38.34 291.133 28976 355 32 32
33 750 - EMRE ŞEHADET 7 / E 6 4 4.67 9 0 9.00 5 2 4.33 10 0 10.00 6 2 5.33 8 5 6.33 44.00 13.00 39.66 286.633 30037 367 33 33
34 20 - GÜL BERRU YARAR 7 / A 13 1 12.67 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 0 2.00 6 6 4.00 41.00 17.00 35.33 280.000 31377 388 34 34
35 514 - AHMET AKİF BAYRI 7 / E 8 5 6.33 5 4 3.67 5 2 4.33 5 3 4.00 10 3 9.00 7 5 5.33 40.00 22.00 32.66 277.733 31891 395 35 35
36 585 - ECRİN KILIÇ 7 / B 10 5 8.33 4 4 2.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 6 5.00 7 5 5.33 43.00 25.00 34.66 277.733 31891 395 35 35
37 532 - MUHAMMET TAPAR 7 / F 10 3 9.00 6 3 5.00 9 1 8.67 3 5 1.33 8 2 7.33 5 7 2.67 41.00 21.00 34.00 276.667 32031 401 37 37
38 512 - AHMET EMİN ERDEM 7 / E 6 7 3.67 8 2 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 9 5 7.33 9 6 7.00 44.00 27.00 35.00 276.667 32031 401 37 37
39 109 - ŞEVVAL MELETLİ 7 / A 9 2 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 4 1.67 5 5 3.33 44.00 14.00 39.33 275.533 32332 408 39 39
40 91 - ASİYE ZEYNEP ÖZGÜN 7 / A 10 4 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 7 0.67 7 8 4.33 46.00 23.00 38.34 273.367 32567 412 40 40
41 523 - TOLGA USTA 7 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 11 0.33 6 9 3.00 46.00 29.00 36.33 264.433 34346 426 41 41
42 110 - FATMA TAŞTAN 7 / A 10 4 8.67 5 4 3.67 7 3 6.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 9 5 7.33 42.00 25.00 33.67 263.333 34604 429 42 42
43 477 - HAMZA ERGÜN 7 / F 12 3 11.00 6 3 5.00 7 3 6.00 1 1 0.67 8 7 5.67 4 8 1.33 38.00 25.00 29.67 258.900 35505 439 43 43
44 85 - MUHAMMET EMİN ÜNLÜ 7 / F 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 1 0.67 8 7 5.67 0 0 0.00 36.00 16.00 30.68 257.833 35697 441 44 44
45 558 - MİRAY MEMİŞ 7 / B 7 7 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 6 4.00 6 8 3.33 44.00 26.00 35.34 257.800 35773 444 45 45
46 525 - EMİR YILMAZ 7 / E 4 8 1.33 3 4 1.67 5 5 3.33 6 0 6.00 10 5 8.33 9 3 8.00 37.00 25.00 28.66 254.400 36609 460 46 46
47 304 - BERİVAN SELİMOĞLU 7 / C 13 2 12.33 5 5 3.33 10 0 10.00 7 2 6.33 6 9 3.00 1 11 -2.67 42.00 29.00 32.32 249.933 37487 469 47 47
48 166 - BETÜL DEMİRKIRAN 7 / C 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 10 1.67 8 7 5.67 43.00 32.00 32.34 246.700 37970 478 48 48
49 94 - ESMA SALTIK 7 / A 9 6 7.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 9 3.00 8 7 5.67 40.00 35.00 28.33 246.667 38109 481 49 49
50 162 - ELİF ŞAHİN 7 / B 10 4 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 6 3 5.00 5 6 3.00 7 8 4.33 38.00 30.00 28.00 246.667 38109 481 49 49
51 43 - ZEYNEP YILMAZ 7 / A 8 5 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 7 3.67 41.00 25.00 32.66 244.433 38710 487 51 51
52 341 - BURAK SAYAR 7 / F 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 7 4.67 7 8 4.33 39.00 35.00 27.33 244.433 38710 487 51 51
53 58 - FATMA CEREN ÇALIŞKAN 7 / A 7 7 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 7 6 5.00 7 5 5.33 38.00 31.00 27.66 242.200 39278 494 53 53
54 392 - ABDULLAH YİĞİT KÖSE 7 / D 9 5 7.33 5 3 4.00 6 4 4.67 5 3 4.00 3 9 0.00 9 5 7.33 37.00 29.00 27.33 239.967 39836 507 54 54
55 111 - GÜLESER ŞAHZADE 7 / A 7 6 5.00 4 5 2.33 5 5 3.33 7 3 6.00 7 5 5.33 7 7 4.67 37.00 31.00 26.66 238.867 40007 510 55 55
56 204 - EBRAR NA *I TEKER 7 / B 8 7 5.67 5 2 4.33 7 1 6.67 7 0 7.00 6 8 3.33 5 7 2.67 38.00 25.00 29.67 237.800 40104 511 56 56
57 179 - AYŞENUR NEHAR TURAN 7 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 11 0.33 9 6 7.00 40.00 35.00 28.33 237.767 40199 513 57 57
58 34 - ZEYNEP İCLAL HANCI 7 / A 9 5 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 7 4.67 38.00 30.00 28.00 235.567 40672 520 58 58
59 349 - TAHA KASIMOĞLU 7 / F 11 4 9.67 6 3 5.00 7 3 6.00 2 0 2.00 6 8 3.33 4 10 0.67 36.00 28.00 26.67 234.467 40854 521 59 59
60 385 - RÜMEYSA KARAKAŞ 7 / C 10 5 8.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 9 6 7.00 35.00 40.00 21.67 228.900 42065 530 60 60
61 14 - ESMANUR YAVUZ 7 / A 10 4 8.67 1 1 0.67 7 3 6.00 4 1 3.67 5 10 1.67 6 7 3.67 33.00 26.00 24.35 227.867 42300 537 61 61
62 303 - HELİN KILIÇ 7 / C 10 4 8.67 5 3 4.00 8 2 7.33 5 4 3.67 5 10 1.67 4 11 0.33 37.00 34.00 25.67 221.133 43534 548 62 62
63 127 - ESLEM C*LLİN KURT 7 / A 7 7 4.67 4 5 2.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 9 0.00 6 6 4.00 37.00 30.00 27.00 218.900 43984 560 63 63
64 77 - ZEYNEP AZRA DİLEK 7 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 3 5.00 1 1 0.67 4 7 1.67 33.00 23.00 25.34 216.700 44359 565 64 64
65 260 - RABİA KONDUR 7 / C 10 5 8.33 4 5 2.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 5 1.33 3 6 1.00 33.00 28.00 23.66 214.400 44917 577 65 65
66 518 - ALPER GÖKTEKİN 7 / E 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 9 1 8.67 4 11 0.33 6 9 3.00 37.00 38.00 24.34 211.133 45410 579 66 66
67 559 - ZEYNEB BERRA KAPANCI 7 / B 8 6 6.00 7 2 6.33 7 2 6.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 13.00 23.66 198.867 48486 615 67 67
68 253 - ECRİN İŞÇİ 7 / B 6 3 5.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 0 2.00 1 2 0.33 3 3 2.00 26.00 14.00 21.33 195.533 49322 623 68 68
69 86 - İSMAİL DAVUT 7 / D 6 9 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 10 -3.33 2 13 -2.33 10 5 8.33 33.00 42.00 19.00 193.333 49890 634 69 69
70 149 - ELANUR USLU 7 / B 10 3 9.00 4 5 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 8 0.33 2 8 -0.67 30.00 33.00 18.99 192.167 50437 643 70 70
71 534 - MUHAMMED EMİN YAMAN 7 / F 7 5 5.33 5 4 3.67 3 6 1.00 6 3 5.00 5 7 2.67 3 7 0.67 29.00 32.00 18.34 190.033 50673 646 71 71
72 327 - SULTAN ALTINTAŞ 7 / C 6 5 4.33 3 3 2.00 6 1 5.67 4 4 2.67 5 8 2.33 4 7 1.67 28.00 28.00 18.67 190.000 50759 648 72 72
73 169 - ZEHRA MELEK KARABAY 7 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 11 -2.67 5 7 2.67 32.00 37.00 19.66 188.867 51135 653 73 73
74 579 - ZİN BAĞDADİ 7 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 13 -2.33 9 5 7.33 32.00 42.00 18.00 186.667 51702 659 74 74
75 513 - EMİR ÇELİK 7 / E 5 10 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 13 -2.33 7 8 4.33 35.00 40.00 21.67 184.467 52207 665 75 75
76 497 - ZEHRA SAVUT 7 / B 7 7 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 3 4.00 4 6 2.00 6 6 4.00 27.00 37.00 14.67 184.467 52207 665 75 75
77 315 - ESMANUR BÜYÜKKAL 7 / C 8 7 5.67 3 7 0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 11 0.33 4 11 0.33 33.00 42.00 19.00 184.433 52345 667 77 77
78 192 - BETÜL SU AKPINAR 7 / B 3 9 0.00 3 4 1.67 5 5 3.33 4 4 2.67 5 7 2.67 7 4 5.67 27.00 33.00 16.01 181.167 53011 673 78 78
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ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BAHÇELİEVLER PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU Netbil 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 82716 1049 129 129

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.05 5.63 6.17 5.45 3.76 4.19 5.97 3.44 4.82 4.48 3.54 3.30 6.01 5.68 4.12 6.99 6.16 4.94 36.95 28.21 27.55 242.599

İl Ortalaması 8.31 5.76 6.38 5.49 3.90 4.18 6.17 3.43 5.03 5.21 3.70 3.97 5.91 6.43 3.76 6.86 6.48 4.70 37.94 29.71 28.03 242.931
Okul Ortalaması 7.40 6.54 5.21 4.85 4.55 3.34 6.16 3.53 4.98 5.43 3.54 4.25 4.91 7.29 2.48 5.83 7.12 3.46 34.58 32.57 23.72 216.246

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 171 - ECRİN KÖSE 7 / B 7 8 4.33 3 5 1.33 7 2 6.33 4 2 3.33 4 7 1.67 2 8 -0.67 27.00 32.00 16.32 172.167 55197 704 79 79
80 221 - SİDRAELHÜSEYİN 7 / B 6 8 3.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 4 0.67 5 7 2.67 2 4 0.67 25.00 32.00 14.34 170.033 55626 718 80 80
81 583 - M EMİR BÜYÜK AL 0 / 0 1 10 -2.33 3 6 1.00 6 4 4.67 7 2 6.33 6 9 3.00 6 9 3.00 29.00 40.00 15.67 164.467 56955 739 81 81
82 436 - MUHAMMEDEFE ÇAKIL 7 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 162.233 57513 752 82 82
83 538 - BARAN YAŞAR 7 / F 6 7 3.67 3 1 2.67 6 4 4.67 0 0 0.00 3 9 0.00 4 7 1.67 22.00 28.00 12.68 160.067 58006 757 83 83
84 580 - N* İR BAGDADİ 0 / 0 3 8 0.33 3 6 1.00 7 3 6.00 6 3 5.00 6 9 3.00 3 10 -0.33 28.00 39.00 15.00 160.000 58081 759 84 84
85 273 - ELANUR DEĞİRMENCİ 7 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 4 4 2.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 46.00 11.67 160.000 58081 759 84 84
86 481 - ABDULKADİR SERASLAN 7 / F 6 8 3.33 4 4 2.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 3 10 -0.33 4 7 1.67 23.00 34.00 11.68 154.500 59175 769 86 86
87 88 - TUBA ASLAN 7 / A 5 6 3.00 2 5 0.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 5 0.33 4 8 1.33 23.00 34.00 11.66 154.400 59303 773 87 87
88 229 - IŞIK AHISKALI 7 / D 4 11 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 5 2.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 28.00 46.00 12.66 149.967 60214 785 88 88
89 190 - SÜMEYYE ERTAKGÖZ 7 / B 4 4 2.67 1 4 -0.33 5 3 4.00 2 5 0.33 5 4 3.67 2 9 -1.00 19.00 29.00 9.34 148.933 60290 788 89 89
90 28 - M KAMAL ALDREES 7 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 25.00 50.00 8.34 148.900 60375 791 90 90
91 324 - ENES CAN 7 / F 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 3 11 -0.67 6 9 3.00 22.00 46.00 6.66 141.067 62465 824 91 91
92 56100 - TAL * YAZICI 7 / F 7 7 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 8 2.33 1 7 -1.33 21.00 44.00 6.34 140.033 62605 827 92 92
93 569 - YUSUF TOKMAN 7 / F 7 3 6.00 3 4 1.67 0 1 -0.33 2 1 1.67 0 4 -1.33 1 4 -0.33 13.00 17.00 7.35 138.967 63022 835 93 93
94 572 - EDANURAYBAR 7 / B 6 7 3.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 4 9 1.00 3 9 0.00 22.00 45.00 7.00 138.900 63044 836 94 94
95 0 - SÜEDA MANTAR 7 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 10 -1.33 24.00 48.00 7.99 137.733 63452 841 95 95
96 456 - ZEYNEP ASUDE POLAT 7 / A 4 9 1.00 4 6 2.00 5 3 4.00 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 24.00 47.00 8.34 133.367 64213 845 96 96
97 346 - ESLEM YURT 7 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 24.00 51.00 7.01 131.167 64663 851 97 97
98 290 - SÜMEYYE KADIR 7 / C 6 9 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 22.00 53.00 4.33 131.100 64941 858 98 98
99 279 - ZEYNEP ELA ÜNAL 7 / C 5 9 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 21.00 7.00 130.000 65274 863 99 99

100 98 - M YUSUF KAYA 7 / D 2 13 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 13 -2.33 7 8 4.33 25.00 50.00 8.34 126.700 65992 870 100 100
101 530 - MUHAMMED MAGRABE 7 / D 4 11 0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 11 0.33 2 13 -2.33 26.00 49.00 9.66 126.633 66346 877 101 101
102 280 - ASLISU LEYLEK 7 / C 7 8 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 126.633 66346 877 101 101
103 35 - YUSUF BAYRAKDAR 7 / F 6 9 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 1 14 -3.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.66 126.633 66346 877 101 101
104 371 - MEHMET YASİR TURHAN 7 / F 5 9 2.00 3 7 0.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 0 6 -2.00 2 7 -0.33 19.00 36.00 7.00 122.233 67386 891 104 104
105 531 - SEFA HASGÜL Z 7 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 122.233 67386 891 104 104
106 53 - BİSEN BOLAD 7 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.00 122.233 67386 891 104 104
107 520 - MUHAMMET AKİF TOPAÇ 7 / E 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.66 122.200 67632 899 107 107
108 424 - RABİA POLAT 7 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 20.00 55.00 1.66 122.200 67632 899 107 107
109 533 - HÜSEYİN ÖZEL 7 / D 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 122.200 67632 899 107 107
110 537 - ENES HAYRİ ÖZMEN 7 / F 5 7 2.67 5 4 3.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 17.00 37.00 4.67 118.900 68468 909 110 110
111 15 - HİRA NİSAS İNANOĞLLU 7 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.32 117.700 69197 917 111 111
112 582 - MUHAMED ENSAR ÖZELER 7 / F 3 6 1.00 4 6 2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 1 3 0.00 2 7 -0.33 14.00 30.00 4.01 115.600 69487 922 112 112
113 7 - MEHM ETEMİR SAYIN 7 / D 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 15.00 31.00 4.66 115.533 69680 925 113 113
114 321 - RİMA ASLAN 7 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 8 0.33 4 11 0.33 19.00 52.00 1.66 113.300 70505 941 114 114
115 517 - MUHAMMET HABİB Ç* İN 7 / E 2 13 -2.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 6 1.00 0 0 0.00 4 11 0.33 19.00 40.00 5.66 112.200 70720 944 115 115
116 333 - ROHA SAEĞH 7 / C 1 9 -2.00 2 6 0.00 4 4 2.67 3 5 1.33 3 8 0.33 3 8 0.33 16.00 40.00 2.66 104.400 73303 966 116 116
117 567 - YUSUF KAYRA ÖZTÜRK 7 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 100.000 74204 974 117 117
118 90 - YAĞİZ BALCI 7 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 6 0.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 18.00 55.00 -0.33 97.800 74804 979 118 118
119 515 - ALPARSLAN TURGUT 7 / E 2 13 -2.33 3 4 1.67 8 2 7.33 3 3 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 19.00 44.00 4.34 92.267 76370 985 119 119
120 239 - ÖYKÜ YAKAR 7 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 13 -2.33 1 14 -3.67 18.00 57.00 -1.00 91.100 76787 991 120 120
121 238 - YASİN KONUK 7 / D 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 15 -5.00 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 86.667 77752 998 121 121
122 202 - İNCİ NİSA ŞANLI 7 / C 5 10 1.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.66 82.267 78652 1005 122 122
123 345 - FATMA ZEHRA DEMİR 7 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 82.200 78942 1010 123 123
124 409 - MUHAMMT ENİN RARALİ 0 / 0 2 13 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 16.00 59.00 -3.67 77.767 79714 1022 124 124
125 206 - AZRA YILDIRIM 7 / C 1 14 -3.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 15.00 60.00 -5.01 77.733 79864 1026 125 125
126 536 - MUHAMMED ALİ YILMAZ 7 / F 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 15.00 60.00 -4.99 68.933 80936 1030 126 126
127 328 - MUHAMMET YASİN CEYHAN 7 / D 1 14 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.33 68.900 81000 1032 127 127
128 65 - ALİ BALCI 7 / D 4 11 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 13.00 62.00 -7.67 68.867 81054 1034 128 128
129 528 - YUSUFBUDAK 7 / E 4 11 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 1 14 -3.67 11.00 64.00 -10.34 46.633 82480 1046 129 129
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